
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KARS SARIKAMIŞ ŞEHİT BİNBAŞI BEDİR KARABIYIK ANADOLU LİSESİHIZ VE RENK 10.SINIF 2.DENEME 62 62 62 10338

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,6 10,1 8,01 11,6 9,3 9,28 3,9 4,5 2,79 5,2 8,1 3,16 31,3 32,0 23,24 210,970

Okul Ortalaması 10,3 11,6 7,44 12,2 9,9 9,69 1,3 3,2 0,46 3,8 9,1 1,49 27,6 33,9 19,08 198,460

KATILIMLAR

1 90 SEDEF BORA 10A 16 8 14,00 20 4 19,00 2 3 1,25 3 8 1,00 41 23 35,25 246,182 1 1 1 1 2298

2 111 HELİN KARAKURT 10A 16 11 13,25 19 7 17,25 0 2 -0,50 7 10 4,50 42 30 34,50 244,165 2 2 2 2 2400

3 108 BEDRİ KAYA 10B 13 16 9,00 15 13 11,75 7 10 4,50 12 12 9,00 47 51 34,25 244,146 1 3 3 3 2403

4 119 ELANUR SAĞLAM 10B 12 13 8,75 17 5 15,75 3 3 2,25 9 6 7,50 41 27 34,25 244,118 2 4 4 4 2405

5 139 KARDELEN ALKAN 10B 16 8 14,00 17 9 14,75 5 6 3,50 5 14 1,50 43 37 33,75 241,693 3 5 5 5 2523

6 89 FATMANUR KARABULUT10A 13 13 9,75 13 11 10,25 2 3 1,25 12 7 10,25 40 34 31,50 235,832 3 6 6 6 2824

7 94 ALİ TAŞ 10A 13 11 10,25 15 10 12,50 6 3 5,25 5 14 1,50 39 38 29,50 229,405 4 7 7 7 3190

8 117 ŞUT KADER 10B 17 8 15,00 11 7 9,25 3 4 2,00 6 11 3,25 37 30 29,50 228,857 4 8 8 8 3209

9 100 GÜLBEN ALKAN 10A 15 8 13,00 17 8 15,00 1 2 0,50 2 10 -0,50 35 28 28,00 224,458 5 9 9 9 3483

10 102 CANSU GÜNDOĞDU 10A 12 7 10,25 13 10 10,50 1 0 1,00 8 10 5,50 34 27 27,25 222,801 6 10 10 10 3578

11 118 İLKNUR AYDIN 10B 15 10 12,50 15 9 12,75 2 3 1,25 3 9 0,75 35 31 27,25 222,319 5 11 11 11 3615

12 105 E ÇAMLI 10A 13 11 10,25 16 9 13,75 0 3 -0,75 7 13 3,75 36 36 27,00 221,980 7 12 12 12 3633

13 135 EYLÜL YEŞİL 10B 14 6 12,50 11 10 8,50 1 3 0,25 6 7 4,25 32 26 25,50 217,198 6 13 13 13 3970

14 92 YETER KAPÇAK 10A 15 11 12,25 16 10 13,50 0 2 -0,50 4 15 0,25 35 38 25,50 217,071 8 14 14 14 3981

15 96 MELİSA AYDIN 10A 12 11 9,25 13 11 10,25 1 3 0,25 7 8 5,00 33 33 24,75 215,396 9 15 15 15 4116

16 78 ESMANUR YILDIZ 10A 11 11 8,25 16 9 13,75 2 5 0,75 3 6 1,50 32 31 24,25 213,883 10 16 16 16 4224

17 134 FERDİ KADIOĞLU 10B 14 12 11,00 10 8 8,00 1 0 1,00 6 7 4,25 31 27 24,25 213,636 7 17 17 17 4244

18 98 YAREN TAŞ 10B 11 11 8,25 15 6 13,50 1 7 -0,75 4 7 2,25 31 31 23,25 210,907 8 18 18 18 4474

19 127 MERT AYGU N 10B 12 14 8,50 15 15 11,25 1 2 0,50 5 10 2,50 33 41 22,75 209,382 9 19 19 19 4592

20 87 BİRCAN SALĞİN 10A 13 11 10,25 15 11 12,25 0 1 -0,25 3 11 0,25 31 34 22,50 208,313 11 20 20 20 4670

21 74 MUSAB EFE DOĞAN 10A 5 8 3,00 17 5 15,75 1 1 0,75 4 9 1,75 27 23 21,25 205,558 12 21 21 21 4893

22 19 OMER TAŞTAN 10A 9 14 5,50 13 15 9,25 2 4 1,00 8 11 5,25 32 44 21,00 204,621 13 22 22 22 4982

23 136 BERFİN YURT 10B 10 13 6,75 14 5 12,75 0 3 -0,75 4 8 2,00 28 29 20,75 203,577 10 23 23 23 5068

24 76 SAMET AYBOĞAN 10A 10 14 6,50 11 16 7,00 5 3 4,25 5 9 2,75 31 42 20,50 202,888 14 24 24 24 5134

25 71 İKRANUR GÖK 10A 12 13 8,75 12 9 9,75 1 4 0,00 4 8 2,00 29 34 20,50 202,566 15 25 25 25 5152

26 116 YUSUF ARDA KILIÇ 10B 12 16 8,00 16 14 12,50 0 4 -1,00 3 9 0,75 31 43 20,25 201,862 11 26 26 26 5205

27 81 SAMET TAŞ 10A 6 18 1,50 17 7 15,25 2 1 1,75 3 7 1,25 28 33 19,75 201,224 16 27 27 27 5252

28 77 CEYDA YILDIZ 10A 9 7 7,25 15 7 13,25 1 2 0,50 1 8 -1,00 26 24 20,00 201,138 17 28 28 28 5263

29 109 BETÜL ÖGEL 10B 13 9 10,75 10 8 8,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 25 21 19,75 199,951 12 29 29 29 5359

30 142 İREM ALTUN 10B 11 14 7,50 13 11 10,25 0 4 -1,00 6 13 2,75 30 42 19,50 199,752 13 30 30 30 5379

31 128 ESMANUR SARI 10B 12 16 8,00 17 11 14,25 0 5 -1,25 3 18 -1,50 32 50 19,50 199,517 14 31 31 31 5397

32 123 BUSE KARAKURT 10B 8 9 5,75 13 5 11,75 3 6 1,50 24 20 19,00 198,427 15 32 32 32 5480

33 148 SUDE BESRA 10B 12 14 8,50 9 3 8,25 1 2 0,50 3 6 1,50 25 25 18,75 197,318 16 33 33 33 5569

34 106 İSMAİL KAYA 10B 11 8 9,00 12 12 9,00 1 4 0,00 5 17 0,75 29 41 18,75 197,223 17 34 34 34 5578

35 75 SUDENAZ DEMİR 10A 11 15 7,25 12 16 8,00 3 3 2,25 3 14 -0,50 29 48 17,00 192,140 18 35 35 35 6017

36 110 GÜLSÜM ÇELİK 10B 13 9 10,75 10 7 8,25 0 1 -0,25 0 8 -2,00 23 25 16,75 190,873 18 36 36 36 6112

37 83 SELEN MERVE ÖGEL 10A 10 10 7,50 10 15 6,25 4 11 1,25 5 15 1,25 29 51 16,25 189,923 19 37 37 37 6201

38 107 ZELAL MİR 10B 7 15 3,25 11 13 7,75 8 12 5,00 26 40 16,00 189,874 19 38 38 38 6205

39 129 SUDENAZ PARİM 10B 14 13 10,75 8 11 5,25 2 3 1,25 2 12 -1,00 26 39 16,25 189,410 20 39 39 39 6252

40 129 SUDENAZ PARİM 10B 14 13 10,75 8 11 5,25 2 3 1,25 2 12 -1,00 26 39 16,25 189,410 20 39 39 39 6252

41 125 YAĞMUR DENİZ ARTAÇ 10B 9 8 7,00 8 10 5,50 0 5 -1,25 6 7 4,25 23 30 15,50 187,853 22 41 41 41 6382

42 133 HİRANUR ALTUN 10B 7 13 3,75 12 10 9,50 4 11 1,25 23 34 14,50 185,150 23 42 42 42 6609

43 82 NİSANUR AKSU 10A 9 12 6,00 11 10 8,50 20 22 14,50 184,807 20 43 43 43 6636

44 70 YUNUSEMRE KURTBOZ 10A 7 9 4,75 13 13 9,75 4 17 -0,25 24 39 14,25 184,208 21 44 44 44 6701

45 140 BEYZANUR ARSLAN 10B 7 13 3,75 12 9 9,75 1 7 -0,75 4 11 1,25 24 40 14,00 183,647 24 45 45 45 6748

46 95 YAĞIZ EGE ÇELİK 10A 9 21 3,75 13 17 8,75 2 7 0,25 4 13 0,75 28 58 13,50 182,124 22 46 46 46 6919

47 112 ELİF YILMAZ 10B 10 13 6,75 10 18 5,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 22 35 13,25 181,002 25 47 47 47 7019

48 126 GÖRKEM KESKİNOL 10B 5 16 1,00 14 9 11,75 2 8 0,00 21 33 12,75 180,197 26 48 48 48 7077
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49 69 SUNA ARAS 10A 8 19 3,25 11 17 6,75 6 15 2,25 25 51 12,25 178,491 23 49 49 49 7239

50 0 R A B İ A K   L I Ç 10A 4 8 2,00 13 13 9,75 17 21 11,75 177,061 24 50 50 50 7357

51 137 MELİSA ALTUN 10B 7 9 4,75 10 3 9,25 0 2 -0,50 0 7 -1,75 17 21 11,75 176,633 27 51 51 51 7398

52 120 EYLEM ALICI 10B 6 1 5,75 6 2 5,50 12 3 11,25 175,070 28 52 52 52 7522

53 114 SABRİYE LEVENT 10B 5 7 3,25 7 7 5,25 1 2 0,50 4 9 1,75 17 25 10,75 173,962 29 53 53 53 7597

54 124 CEREN KARATOPRAK 10B 5 4 4,00 8 6 6,50 1 6 -0,50 2 6 0,50 16 22 10,50 173,063 30 54 54 54 7659

55 86 DENİZ YILDIZ 10A 10 15 6,25 8 19 3,25 3 3 2,25 1 9 -1,25 22 46 10,50 172,701 25 55 55 55 7693

56 122 ŞEVVAL ARAS 10B 10 11 7,25 8 14 4,50 0 9 -2,25 4 12 1,00 22 46 10,50 172,661 31 56 56 56 7694

57 115 ELİF SUDE KALELİ 10B 8 12 5,00 7 12 4,00 15 24 9,00 168,404 32 57 57 57 8052

58 91 İREM SOLA 10A 7 11 4,25 12 7 10,25 1 11 -1,75 0 15 -3,75 20 44 9,00 168,352 26 58 58 58 8060

59 132 MUHAMMET ATAY 10B 7 18 2,50 10 13 6,75 0 5 -1,25 2 6 0,50 19 42 8,50 167,246 33 59 59 59 8143

60 93 ABDULLAH YILMAZ 10A 8 6 6,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 11 10 8,50 166,696 27 60 60 60 8190

61 114 KENA  ASLAN 10A 6 12 3,00 7 11 4,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 14 28 7,00 162,632 28 61 61 61 8501

62 101 VEYSEL TOPKAYA 10A 5 21 -0,25 5 10 2,50 2 13 -1,25 0 15 -3,75 12 59 -2,75 133,616 29 62 62 62 10184
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