
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KARS SARIKAMIŞ ŞEHİT BİNBAŞI BEDİR KARABIYIK ANADOLU LİSESİBİLGİ SARMAL TG TYT 3 118 118 1506 194573

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 11,0 19,00 10,4 5,0 9,11 9,0 3,6 8,08 5,0 3,7 4,04 46,0 23,2 40,23 255,690

Okul Ortalaması 21,4 11,8 18,48 9,9 5,4 8,51 4,0 2,6 3,33 3,0 3,3 2,17 38,3 23,1 32,49 236,540

KATILIMLAR

1 987 BEYZA KARADAĞ 12D 35 5 33,75 13 5 11,75 26 7 24,25 11 8 9,00 85 25 78,75 375,798 1 1 1 46 16465

2 0 ASYA SADE 12C 34 6 32,50 11 6 9,50 19 3 18,25 11 4 10,00 75 19 70,25 350,330 1 2 2 95 26137

3 970 NİSA GÜNDÜZ 12D 30 5 28,75 9 4 8,00 15 1 14,75 12 5 10,75 66 15 62,25 326,688 2 3 3 183 37964

4 1005 ELİF NAZ CELLAT 12D 32 5 30,75 11 4 10,00 16 2 15,50 6 7 4,25 65 18 60,50 320,883 3 4 4 208 41286

5 1010 ALİ BORA 12B 32 7 30,25 15 4 14,00 14 1 13,75 61 12 58,00 313,228 1 5 5 250 46116

6 1021 AYŞEGÜL AYDIN 12C 29 7 27,25 10 4 9,00 14 4 13,00 10 7 8,25 63 22 57,50 312,438 2 6 6 257 46611

7 981 AYŞE NUR DEMİRCİ 12A 31 9 28,75 16 4 15,00 6 6 4,50 4 3 3,25 57 22 51,50 293,923 1 7 7 353 60321

8 4 AYSİMA YILDIZ 11C 29 9 26,75 9 7 7,25 8 1 7,75 10 4 9,00 56 21 50,75 292,148 1 8 8 365 61725

9 1017 ZEYNEP NUR KARABAĞ 12A 33 6 31,50 14 5 12,75 7 1 6,75 54 12 51,00 291,925 2 9 9 372 61899

10 14 BAHAR ÇELİK 11C 32 8 30,00 12 8 10,00 4 0 4,00 7 3 6,25 55 19 50,25 290,105 2 10 10 383 63322

11 604 HAVVA YENİCE 12A 31 4 30,00 16 3 15,25 3 7 1,25 4 5 2,75 54 19 49,25 286,945 3 11 11 399 65939

12 53 İKRA BORA 11C 28 9 25,75 11 4 10,00 10 3 9,25 5 4 4,00 54 20 49,00 286,793 3 12 12 401 66048

13 973 BARIŞ KARADAĞ 12C 24 10 21,50 14 6 12,50 12 8 10,00 5 4 4,00 55 28 48,00 284,325 3 13 13 420 68215

14 1019 ZEYNEP ÇELİK 12A 31 9 28,75 16 3 15,25 4 2 3,50 1 1 0,75 52 15 48,25 284,008 4 14 14 424 68475

15 1030 NAZLI ALKAN 12B 31 8 29,00 15 2 14,50 1 0 1,00 4 2 3,50 51 12 48,00 283,330 2 15 15 434 69105

16 978 DİLARA YALÇIN 12D 30 4 29,00 10 4 9,00 8 1 7,75 2 0 2,00 50 9 47,75 282,515 4 16 16 443 69802

17 1016 İREM AKSOY 12C 23 8 21,00 7 1 6,75 17 1 16,75 4 6 2,50 51 16 47,00 281,310 4 17 17 454 70820

18 983 RABİA EROL 12A 32 6 30,50 13 4 12,00 3 1 2,75 2 0 2,00 50 11 47,25 280,810 5 18 18 460 71253

19 611 ŞEYMA ERGÜL 12B 33 7 31,25 14 6 12,50 4 6 2,50 51 19 46,25 277,613 3 19 19 490 74094

20 610 NURAN YILDIZ 12B 31 9 28,75 15 5 13,75 3 1 2,75 1 2 0,50 50 17 45,75 276,448 4 20 20 500 75217

21 1040 GÜLİN BİNGÜL 12A 32 8 30,00 15 3 14,25 1 1 0,75 1 3 0,25 49 15 45,25 274,765 6 21 21 510 76747

22 975 MUHAMMET AKSU 12B 29 8 27,00 16 4 15,00 3 1 2,75 48 13 44,75 273,635 5 22 22 518 77799

23 59 MELEKSU NAR 11C 27 7 25,25 14 5 12,75 5 2 4,50 2 1 1,75 48 15 44,25 272,423 4 23 23 526 78951

24 901 BERAT GÜREK 12A 27 7 25,25 14 5 12,75 5 2 4,50 46 14 42,50 267,068 7 24 24 561 84001

25 20 ESMANUR OKTAYY 11A 26 13 22,75 15 4 14,00 2 3 1,25 5 5 3,75 48 25 41,75 265,278 1 25 25 572 85735

26 993 ELANUR FİL 12B 28 12 25,00 13 7 11,25 5 3 4,25 1 3 0,25 47 25 40,75 261,825 6 26 26 600 89055

27 1022 MELİKE EKİNCİ 12C 28 10 25,50 10 7 8,25 4 0 4,00 3 1 2,75 45 18 40,50 261,105 5 27 27 606 89750

28 1025 ÖMÜR EYLÜL ÇİTRAK 12C 26 14 22,50 10 8 8,00 8 10 5,50 7 12 4,00 51 44 40,00 260,035 6 28 28 614 90750

29 24 FATMA ÇAN 11C 20 20 15,00 9 5 7,75 13 3 12,25 5 4 4,00 47 32 39,00 257,990 5 29 29 633 92862

30 67 NURAN GÖK 11C 27 11 24,25 10 5 8,75 5 4 4,00 5 11 2,25 47 31 39,25 257,473 6 30 30 637 93364

31 1035 HAMZA ATAY 12B 24 12 21,00 15 3 14,25 4 2 3,50 1 3 0,25 44 20 39,00 257,060 7 31 31 644 93782

32 54 UBEYDULLAH DEMİRCİ 11C 26 13 22,75 11 8 9,00 3 3 2,25 6 4 5,00 46 28 39,00 257,023 7 32 32 645 93820

33 13 GÜRKAN DAMA 11C 16 3 15,25 14 5 12,75 5 4 4,00 8 6 6,50 43 18 38,50 256,548 8 33 33 650 94295

34 44 HARİKA BORA 11A 26 11 23,25 10 9 7,75 7 2 6,50 2 6 0,50 45 28 38,00 253,758 2 34 34 680 97015

35 966 BEYZA ÇETİNKAYA 12A 25 11 22,25 13 7 11,25 2 1 1,75 3 2 2,50 43 21 37,75 253,213 8 35 35 685 97597

36 985 M KERİM ÇTNKY 12D 25 13 21,75 9 11 6,25 7 2 6,50 4 4 3,00 45 30 37,50 252,543 5 36 36 688 98285

37 974 YAINIZ SAYILARS 12D 27 9 24,75 8 2 7,50 5 3 4,25 1 0 1,00 41 14 37,50 252,073 6 37 37 697 98759

38 1046 İLKNUR EĞİLMEZ 12C 28 5 26,75 9 5 7,75 1 0 1,00 3 4 2,00 41 14 37,50 251,853 7 38 38 703 98969

39 972 BEYZANUR ÖZ 12C 21 16 17,00 13 5 11,75 6 5 4,75 4 2 3,50 44 28 37,00 251,670 8 39 39 704 99135

40 1014 ZEYNEP YILDIZ 12C 17 13 13,75 9 7 7,25 14 4 13,00 3 1 2,75 43 25 36,75 251,308 9 40 40 708 99512

41 989 ELİF SAÇAKLI 12D 21 13 17,75 5 0 5,00 7 0 7,00 9 8 7,00 42 21 36,75 250,958 7 41 41 711 99845

42 1001 NAZLICAN KALELİ 12A 24 7 22,25 15 1 14,75 39 8 37,00 250,848 9 42 42 712 99962

43 986 BAHAR ATICI 12C 26 9 23,75 5 4 4,00 6 8 4,00 7 8 5,00 44 29 36,75 250,098 10 43 43 720 100700

44 16 ALİBEYS 11A 26 11 23,25 11 8 9,00 8 6 6,50 1 12 -2,00 46 37 36,75 249,883 3 44 44 721 100921

45 48 DİVANİ KARDELEN 11B 26 7 24,25 9 4 8,00 5 5 3,75 1 3 0,25 41 19 36,25 248,333 1 45 45 740 102547

46 1018 BUSE NUR GÜNER 12A 27 13 23,75 11 6 9,50 2 1 1,75 1 0 1,00 41 20 36,00 247,673 10 46 46 752 103238

47 988 YAĞMUR 12A 26 9 23,75 12 7 10,25 2 0 2,00 40 16 36,00 247,633 11 47 47 753 103285

48 991 İLAYDA TPTŞ 12C 26 14 22,50 7 7 5,25 3 7 1,25 8 5 6,75 44 33 35,75 247,310 11 48 48 757 103643
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT
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Genel Ortalama 21,7 11,0 19,00 10,4 5,0 9,11 9,0 3,6 8,08 5,0 3,7 4,04 46,0 23,2 40,23 255,690

Okul Ortalaması 21,4 11,8 18,48 9,9 5,4 8,51 4,0 2,6 3,33 3,0 3,3 2,17 38,3 23,1 32,49 236,540

KATILIMLAR

49 991 İLAYDA TPTŞ 12C 26 14 22,50 7 7 5,25 3 7 1,25 8 5 6,75 44 33 35,75 247,310 11 48 48 757 103643

50 1036 HASAN CENGİZ 12B 23 11 20,25 15 1 14,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 39 15 35,25 245,853 8 50 50 770 105190

51 0 BERFİN KAZANCI 12C 23 11 20,25 9 6 7,50 6 5 4,75 4 7 2,25 42 29 34,75 244,403 13 51 51 780 106675

52 1008 YAREN GKBLT 12B 27 13 23,75 9 8 7,00 2 2 1,50 3 2 2,50 41 25 34,75 243,958 9 52 52 788 107140

53 0 ŞEYMA   25 10 22,50 10 7 8,25 3 4 2,00 2 1 1,75 40 22 34,50 243,335 1 53 53 794 107799

54 979 SEHER BORA 12A 25 11 22,25 14 6 12,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 40 24 34,00 241,748 12 54 54 809 109443

55 62 ECEM SUDE TOPTAŞ 11B 23 14 19,50 11 9 8,75 6 3 5,25 40 26 33,50 240,845 2 55 55 821 110355

56 3 GÖKSU KAYRA GÖKMEN11A 24 13 20,75 15 4 14,00 0 5 -1,25 39 22 33,50 240,473 4 56 56 823 110729

57 1031 SILA KIZILTAŞ 12B 24 8 22,00 10 6 8,50 3 0 3,00 37 14 33,50 240,310 10 57 57 825 110889

58 1000 BERFİN ALTUN 12D 24 8 22,00 8 4 7,00 1 1 0,75 4 2 3,50 37 15 33,25 239,695 8 58 58 830 111538

59 56 MUHAMMED DEMİR 11B 20 14 16,50 14 5 12,75 2 5 0,75 4 4 3,00 40 28 33,00 239,635 3 59 59 832 111609

60 0 YAREN DOĞANAY 12D 22 11 19,25 4 4 3,00 8 5 6,75 6 9 3,75 40 29 32,75 238,553 9 60 60 844 112722

61 61 İSMAİL SİNİK 11C 22 10 19,50 11 2 10,50 4 4 3,00 0 2 -0,50 37 18 32,50 237,595 9 61 61 852 113704

62 1039 EREN SAĞDIÇ 12C 13 18 8,50 13 5 11,75 12 7 10,25 4 11 1,25 42 41 31,75 236,830 14 62 62 859 114485

63 7 ÖZLEM KIZILOK 11A 21 11 18,25 13 3 12,25 2 2 1,50 36 16 32,00 236,268 5 63 63 866 115070

64 11 RABİA CALAY 11C 21 12 18,00 11 5 9,75 3 2 2,50 2 3 1,25 37 22 31,50 234,840 10 64 64 883 116583

65 22 NİSA    Y LM Z 11C 24 13 20,75 7 2 6,50 5 3 4,25 36 18 31,50 234,603 11 65 65 886 116825

66 27 RABİA TAŞ 11A 22 13 18,75 11 7 9,25 2 3 1,25 3 6 1,50 38 29 30,75 232,488 6 66 66 910 119018

67 30 HİLAL KARABULUT 11A 20 11 17,25 11 3 10,25 0 4 -1,00 5 4 4,00 36 22 30,50 232,028 7 67 67 915 119519

68 1048 ZELİHA TAŞKIN 12A 26 11 23,25 10 9 7,75 0 2 -0,50 36 22 30,50 231,088 13 68 68 922 120470

69 0 MÇK 12A 19 18 14,50 12 7 10,25 3 0 3,00 4 7 2,25 38 32 30,00 230,805 14 69 69 925 120769

70 1013 GÜLDEN ERGİN 12A 22 10 19,50 12 7 10,25 1 3 0,25 35 20 30,00 230,065 15 70 70 931 121518

71 64 ESMANUR CEBİR 11C 21 12 18,00 9 8 7,00 1 2 0,50 6 8 4,00 37 30 29,50 228,910 12 71 71 941 122755

72 65 NİSA 11C 21 12 18,00 10 3 9,25 2 1 1,75 1 2 0,50 34 18 29,50 228,770 13 72 72 946 122908

73 1009 CEREN DEMİR 12C 24 15 20,25 9 3 8,25 0 2 -0,50 2 5 0,75 35 25 28,75 226,223 15 73 73 967 125585

74 603 ALEYNA ÇAMLI 12C 19 15 15,25 13 4 12,00 1 2 0,50 1 2 0,50 34 23 28,25 225,353 16 74 74 974 126471

75 0 ZİLAN ATAY 12D 23 13 19,75 9 10 6,50 3 6 1,50 1 2 0,50 36 31 28,25 224,768 10 75 75 982 127072

76 43 YAREN ALAGA 11C 22 10 19,50 7 4 6,00 0 4 -1,00 4 2 3,50 33 20 28,00 224,165 14 76 76 985 127667

77 68 MAHİNUR GÜNDÜZ 11C 18 17 13,75 10 3 9,25 5 4 4,00 2 7 0,25 35 31 27,25 222,518 15 77 77 1001 129418

78 1006 E   21 10 18,50 9 6 7,50 1 2 0,50 1 1 0,75 32 19 27,25 221,920 2 78 78 1008 130021

79 19 HAVVA ÇAYIR 11A 18 14 14,50 11 8 9,00 1 2 0,50 5 9 2,75 35 33 26,75 221,010 8 79 79 1016 130950

80 992 MELEK NUR ARAS 12A 24 13 20,75 9 10 6,50 0 1 -0,25 33 24 27,00 220,843 16 80 80 1018 131121

81 66 EMİN ALTUN 11C 15 16 11,00 10 6 8,50 1 2 0,50 8 7 6,25 34 31 26,25 220,095 16 81 81 1021 131888

82 619 ÇINAR GÜLER 12D 7 2 6,50 0 2 -0,50 21 8 19,00 28 12 25,00 216,655 11 82 82 1055 135300

83 21 BARAN YILDIZ 11A 14 19 9,25 13 4 12,00 2 3 1,25 3 4 2,00 32 30 24,50 214,868 9 83 83 1075 137028

84 982 YUSUF G KCAN 12D 1 0 1,00 14 3 13,25 11 7 9,25 26 10 23,50 213,340 12 84 84 1090 138476

85 25 ZEHRA KOÇAK 11C 18 17 13,75 8 5 6,75 3 10 0,50 4 4 3,00 33 36 24,00 212,813 17 85 85 1094 138955

86 73 ÖYKÜ UTKAN 11C 20 10 17,50 5 5 3,75 5 10 2,50 1 3 0,25 31 28 24,00 212,215 18 86 86 1098 139568

87 1029 GÜLCE EZEL GÜNER 12B 20 9 17,75 5 4 4,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 28 17 23,75 211,528 11 87 87 1105 140246

88 1044 NECLA CENGİZ 12B 17 20 12,00 13 6 11,50 30 26 23,50 211,410 12 88 88 1107 140359

89 0 C 11B 17 17 12,75 10 8 8,00 3 9 0,75 1 0 1,00 31 34 22,50 208,333 4 89 89 1128 143349

90 45 KEVSER CİHANGİR 11B 14 7 12,25 9 2 8,50 2 2 1,50 25 11 22,25 207,603 5 90 90 1136 144070

91 0 MUSTAFA ORNK 12A 18 19 13,25 8 10 5,50 3 0 3,00 29 29 21,75 206,083 17 91 91 1147 145521

92 0 ALKAN HACER 11A 19 18 14,50 9 11 6,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 29 31 21,25 204,330 10 92 92 1165 147137

93 977 UĞUR GÖKCAN 12A 14 17 9,75 9 7 7,25 4 3 3,25 1 1 0,75 28 28 21,00 204,183 18 93 93 1168 147304

94 57 İKBAL ZOR 11C 15 16 11,00 10 6 8,50 3 6 1,50 28 28 21,00 204,050 19 94 94 1170 147439

95 0 SUDENAZ   15 17 10,75 10 6 8,50 1 1 0,75 26 24 20,00 201,033 3 95 95 1190 150066

96 29 NURŞEN ALKAN 11A 16 20 11,00 9 10 6,50 1 0 1,00 4 10 1,50 30 40 20,00 201,030 11 96 96 1191 150067
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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Genel Ortalama 21,7 11,0 19,00 10,4 5,0 9,11 9,0 3,6 8,08 5,0 3,7 4,04 46,0 23,2 40,23 255,690

Okul Ortalaması 21,4 11,8 18,48 9,9 5,4 8,51 4,0 2,6 3,33 3,0 3,3 2,17 38,3 23,1 32,49 236,540

KATILIMLAR

97 1032 DOĞUKAN GÜR*ZZ 12B 11 16 7,00 14 5 12,75 0 1 -0,25 25 22 19,50 199,970 13 97 97 1198 151038

98 188 İSA PEDİZ 12A 16 17 11,75 9 9 6,75 25 26 18,50 196,343 19 98 98 1223 154166

99 4 YUNUSEMRE YILDIZ 11C 15 12 12,00 5 1 4,75 3 5 1,75 23 18 18,50 196,310 20 99 99 1224 154193

100 1023 HALİL ÇAN 12B 16 15 12,25 5 7 3,25 4 5 2,75 25 27 18,25 195,523 14 100 100 1230 154836

101 34 ENES D 11C 14 14 10,50 8 7 6,25 0 3 -0,75 3 8 1,00 25 32 17,00 192,015 21 101 101 1252 157658

102 72 ESRA YLDZ 11B 9 16 5,00 10 1 9,75 1 2 0,50 3 6 1,50 23 25 16,75 191,995 6 102 102 1253 157680

103 18 RAHİM NADİR 11A 12 25 5,75 10 10 7,50 1 0 1,00 3 3 2,25 26 38 16,50 191,173 12 103 103 1260 158356

104 39 ZEHRA POLAT 11B 16 14 12,50 5 9 2,75 0 4 -1,00 3 3 2,25 24 30 16,50 190,295 7 104 104 1267 159070

105 52 SEVDA TKN 11B 12 21 6,75 9 7 7,25 1 4 0,00 4 7 2,25 26 39 16,25 190,288 8 105 105 1268 159074

106 2 OZO DE 11C 9 5 7,75 4 5 2,75 1 1 0,75 6 4 5,00 20 15 16,25 190,268 22 106 106 1269 159089

107 79 ARZU ENİS 11B 14 6 12,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 18 7 16,25 189,490 9 107 107 1273 159722

108 613 SEDANR  YIMZ 12B 16 14 12,50 4 8 2,00 1 0 1,00 21 22 15,50 187,185 15 108 108 1283 161553

109 220 SAMİ K 12A 14 11 11,25 6 10 3,50 1 2 0,50 21 23 15,25 186,613 20 109 109 1289 162004

110 41 DİLAN SAĞLIK 11B 9 16 5,00 9 6 7,50 3 3 2,25 21 25 14,75 185,985 10 110 110 1291 162510

111 51 RUKİYE 11B 12 7 10,25 3 2 2,50 2 1 1,75 17 10 14,50 184,528 11 111 111 1301 163636

112 60 RABİA SAVSİN 11B 15 21 9,75 6 12 3,00 3 10 0,50 24 43 13,25 180,768 12 112 112 1323 166361

113 32 HAVVANUR KILIÇ 11A 12 19 7,25 7 11 4,25 3 11 0,25 22 41 11,75 176,553 13 113 113 1353 169185

114 606 NUR BAŞ 12B 13 17 8,75 4 4 3,00 0 1 -0,25 17 22 11,50 175,593 16 114 114 1362 169792

115 23 SU YILDIRIM 11B 8 14 4,50 5 0 5,00 1 2 0,50 14 16 10,00 171,635 13 115 115 1383 172287

116 36 EREN KURTBOZ 11B 5 13 1,75 9 8 7,00 14 21 8,75 168,198 14 116 116 1396 174324

117 42 AMİNE DEMİRTAŞ 11B 11 18 6,50 11 18 6,50 160,785 15 117 117 1421 178385

118 49 BÜŞRA GÜNEY 11B 4 16 0,00 4 4 3,00 8 20 3,00
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