
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KARS SARIKAMIŞ ŞEHİT BİNBAŞI BEDİR KARABIYIK ANADOLU LİSESİÇAP 9.SINIF 2.DENEME 45 45 45 21714

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,3 10,0 11,75 14,0 9,3 11,64 9,8 6,6 8,15 9,2 10,9 6,45 47,2 36,8 37,99 254,950

Okul Ortalaması 13,7 10,9 10,95 12,7 10,2 10,12 3,6 5,0 2,36 6,1 10,2 3,54 36,0 36,2 26,97 221,780

KATILIMLAR

1 206 AZRA AKTAŞ  9B 23 2 22,50 24 3 23,25 6 9 3,75 14 13 10,75 67 27 60,25 320,617 1 1 1 1 4048

2 191 NEHİR YILDIZ  9B 19 8 17,00 20 3 19,25 9 6 7,50 12 6 10,50 60 23 54,25 303,286 2 2 2 2 5499

3 181 NUREVŞAN KARAKURT  9B 22 8 20,00 23 7 21,25 1 7 -0,75 13 11 10,25 59 33 50,75 292,365 3 3 3 3 6499

4 178 HATİCE AY  9A 17 13 13,75 19 11 16,25 10 3 9,25 6 5 4,75 52 32 44,00 272,667 1 4 4 4 8410

5 177 MERVE KARAKURT  9B 22 8 20,00 19 8 17,00 1 5 -0,25 8 18 3,50 50 39 40,25 260,532 4 5 5 5 9716

6 214 AYÇA NUR TOPTAŞ  9B 17 8 15,00 16 9 13,75 4 5 2,75 10 7 8,25 47 29 39,75 259,869 5 6 6 6 9783

7 164 ECE NAZ YILMAZ  9A 18 10 15,50 15 13 11,75 7 5 5,75 10 13 6,75 50 41 39,75 259,744 2 7 7 7 9800

8 46 BAHAR ALKAN  9A 19 5 17,75 17 7 15,25 3 4 2,00 6 7 4,25 45 23 39,25 257,848 3 8 8 8 9976

9 156 HALİL İBRAHİM  9A 17 10 14,50 13 12 10,00 10 8 8,00 9 10 6,50 49 40 39,00 257,609 4 9 9 9 10005

10 172 HACER ÇETİNKAYA  9A 15 7 13,25 15 10 12,50 6 7 4,25 8 9 5,75 44 33 35,75 247,972 5 10 10 10 11145

11 197 BETÜL KARAKURT  9B 17 9 14,75 15 8 13,00 5 6 3,50 7 12 4,00 44 35 35,25 246,204 6 11 11 11 11334

12 0 KYLİAN MBAPPE  9A 14 8 12,00 19 5 17,75 1 0 1,00 5 4 4,00 39 17 34,75 245,059 6 12 12 12 11474

13 20 DİLA FİL  9B 16 12 13,00 15 8 13,00 4 5 2,75 8 12 5,00 43 37 33,75 241,963 7 13 13 13 11840

14 170 SONGÜL BORA  9A 16 10 13,50 9 8 7,00 10 5 8,75 8 14 4,50 43 37 33,75 241,878 7 14 14 14 11852

15 179 ELİF NİSA MERİÇ  9A 13 9 10,75 17 9 14,75 7 7 5,25 4 6 2,50 41 31 33,25 240,652 8 15 15 15 12005

16 182 BEYZA NUR OZCAN  9B 17 9 14,75 16 6 14,50 1 2 0,50 6 10 3,50 40 27 33,25 240,172 8 16 16 16 12069

17 183 ÖMER ÖN*  9B 13 7 11,25 14 9 11,75 7 3 6,25 4 2 3,50 38 21 32,75 239,124 9 17 17 17 12192

18 180 NİSANUR YILDIZ  9A 16 8 14,00 14 6 12,50 3 4 2,00 6 8 4,00 39 26 32,50 238,035 9 18 18 18 12324

19 149 ARDA ÖZTÜRK  9B 15 12 12,00 9 13 5,75 11 7 9,25 8 11 5,25 43 43 32,25 237,594 10 19 19 19 12374

20 196 SULTAN İSTEK  9B 16 13 12,75 12 12 9,00 6 8 4,00 9 16 5,00 43 49 30,75 232,977 11 20 20 20 12970

21 154 YASİN GÖK  9A 15 15 11,25 15 11 12,25 2 4 1,00 9 13 5,75 41 43 30,25 231,699 10 21 21 21 13119

22 184 KERİM TOLGA GÜLÇİÇEK 9B 10 12 7,00 20 5 18,75 2 6 0,50 6 9 3,75 38 32 30,00 231,420 12 22 22 22 13149

23 157 SUDENUR BAYAR  9A 11 7 9,25 15 5 13,75 7 8 5,00 3 6 1,50 36 26 29,50 229,535 11 23 23 23 13400

24 199 HAYAT KİRMAN  9B 17 11 14,25 16 13 12,75 2 12 -1,00 5 16 1,00 40 52 27,00 221,350 13 24 24 24 14329

25 162 NİSANUR DELİBAŞ  9A 14 15 10,25 13 16 9,00 6 9 3,75 6 18 1,50 39 58 24,50 214,375 12 25 25 25 15130

26 217 İLKNUR TUR  9B 14 13 10,75 6 17 1,75 5 6 3,50 10 16 6,00 35 52 22,00 206,975 14 26 26 26 15903

27 200 EYLEM CİHANGİR  9B 16 8 14,00 10 9 7,75 1 6 -0,50 4 14 0,50 31 37 21,75 205,581 15 27 27 27 16057

28 209 HAYRUNİSA ALTUNTAŞ  9A 11 6 9,50 9 9 6,75 3 2 2,50 4 5 2,75 27 22 21,50 205,504 13 28 28 28 16062

29 194 TUĞÇE KOÇAK  9B 13 9 10,75 13 11 10,25 2 7 0,25 4 16 0,00 32 43 21,25 204,480 16 29 29 29 16165

30 143 ZEYNEP DURU ÖZCAN  9A 10 16 6,00 14 10 11,50 1 4 0,00 5 9 2,75 30 39 20,25 202,202 14 30 30 30 16373

31 155 SEMA ŞİMŞEK  9A 10 14 6,50 11 12 8,00 3 5 1,75 4 8 2,00 28 39 18,25 196,095 15 31 31 31 16999

32 1750 SUDE NUR ŞAHİN  9A 12 16 8,00 7 13 3,75 4 9 1,75 8 15 4,25 31 53 17,75 194,487 16 32 32 32 17158

33 174 AYŞEGÜL  9A 10 13 6,75 9 11 6,25 0 1 -0,25 6 5 4,75 25 30 17,50 193,918 17 33 33 33 17212

34 192 SAMET DEMİR  9B 14 9 11,75 10 12 7,00 1 6 -0,50 3 14 -0,50 28 41 17,75 193,809 17 34 34 34 17224

35 158 SEDANUR KAZANCI  9A 11 14 7,50 12 13 8,75 0 1 -0,25 4 14 0,50 27 42 16,50 190,644 18 35 35 35 17482

36 169 İLKNUR UCUN  9A 13 9 10,75 8 13 4,75 2 3 1,25 3 15 -0,75 26 40 16,00 188,669 19 36 36 36 17643

37 223 AYŞE KAPÇAK  9B 12 10 9,50 6 7 4,25 0 4 -1,00 4 8 2,00 22 29 14,75 185,184 18 37 37 37 17932

38 186 ELA KINAĞ  9B 9 14 5,50 8 15 4,25 2 4 1,00 5 6 3,50 24 39 14,25 184,261 19 38 38 38 18001

39 0 HAYRUNİSA DUMAN  9 9 5 7,75 5 6 3,50 2 2 1,50 1 3 0,25 17 16 13,00 180,081 1 39 39 39 18340

40 167 DİDEM AYGÜN  9A 15 13 11,75 6 13 2,75 1 9 -1,25 1 8 -1,00 23 43 12,25 177,256 20 40 40 40 18555

41 176 MUSTAFA YILDIZ  9A 7 10 4,50 7 13 3,75 1 0 1,00 3 6 1,50 18 29 10,75 173,790 21 41 41 41 18813

42 198 MELEK SADE  9 8 10 5,50 7 9 4,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 16 22 10,50 172,868 2 42 42 42 18875

43 205 EMREPOLT  9B 7 21 1,75 8 22 2,50 5 15 1,25 20 58 5,50 158,356 20 43 43 43 19818

44 189 İBRAHİM HAKKI GÜNER  9B 2 21 -3,25 8 4 7,00 2 4 1,00 2 10 -0,50 14 39 4,25 155,178 21 44 44 44 20041

45 0 SEVGİ DEMİR  9B 3 22 -2,50 6 23 0,25 1 4 0,00 7 14 3,50 17 63 1,25 146,223 22 45 45 45 20583
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