
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KARS SARIKAMIŞ ŞEHİT BİNBAŞI BEDİR KARABIYIK ANADOLU LİSESİÇAP 10.SINIF 2.DENEME 56 56 56 21410

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13,7 9,2 11,45 13,8 9,5 11,42 8,7 5,5 7,27 6,8 8,8 4,60 43,0 33,0 34,74 245,150

Okul Ortalaması 12,2 10,0 9,72 12,1 11,0 9,40 2,6 3,8 1,63 2,8 7,8 0,85 29,8 32,7 21,60 205,710

KATILIMLAR

1 117 ŞUTT KADER 10B 15 4 14,00 18 5 16,75 6 3 5,25 4 9 1,75 43 21 37,75 253,727 1 1 1 1 8847

2 111 HELİN KARAKURT 10A 19 7 17,25 19 10 16,50 4 4 3,00 2 11 -0,75 44 32 36,00 247,944 1 2 2 2 9478

3 89 FATMANUR KARABULUT10A 14 8 12,00 14 7 12,25 8 3 7,25 5 10 2,50 41 28 34,00 242,744 2 3 3 3 10117

4 102 CANSU GÜNDOĞDU 10A 15 9 12,75 19 8 17,00 1 0 1,00 4 4 3,00 39 21 33,75 241,915 3 4 4 4 10227

5 84 ÇAĞAN ERDOĞDU 10A 16 10 13,50 17 11 14,25 6 4 5,00 3 9 0,75 42 34 33,50 240,976 4 5 5 5 10330

6 90 SEDEF BORA 10A 18 6 16,50 16 8 14,00 2 4 1,00 3 5 1,75 39 23 33,25 239,875 5 6 6 6 10459

7 108 BEDRİ KAYA 10B 21 7 19,25 13 15 9,25 8 12 5,00 5 22 -0,50 47 56 33,00 238,676 2 7 7 7 10589

8 87 BİRCAN SALĞİN 10A 17 8 15,00 16 10 13,50 2 2 1,50 4 6 2,50 39 26 32,50 237,845 6 8 8 8 10692

9 119 ELA SAĞLAM 10B 15 11 12,25 15 12 12,00 4 1 3,75 5 8 3,00 39 32 31,00 233,714 3 9 9 9 11291

10 94 ALİ TAŞ 10A 13 11 10,25 15 13 11,75 8 3 7,25 3 12 0,00 39 39 29,25 228,593 7 10 10 10 11937

11 129 SUDENAZ PARİM 10 13 12 10,00 11 11 8,25 7 1 6,75 5 6 3,50 36 30 28,50 226,511 1 11 11 11 12200

12 0 BERFİN 10 14 10 11,50 16 9 13,75 3 4 2,00 2 3 1,25 35 26 28,50 226,226 2 12 12 12 12236

13 113 MERT KOÇ 10B 14 13 10,75 9 9 6,75 6 3 5,25 7 7 5,25 36 32 28,00 224,981 4 13 13 13 12396

14 71 İKRANUR GÖK 10A 18 5 16,75 10 6 8,50 4 4 3,00 2 9 -0,25 34 24 28,00 223,981 8 14 14 14 12526

15 77 CEYDA YILDIZ 10A 10 7 8,25 14 7 12,25 8 4 7,00 1 6 -0,50 33 24 27,00 222,070 9 15 15 15 12770

16 139 KARDELEN ALKAN 10B 12 13 8,75 14 11 11,25 5 7 3,25 8 18 3,50 39 49 26,75 221,413 5 16 16 16 12869

17 135 EYLÜL YEŞİL 10B 12 10 9,50 17 8 15,00 2 1 1,75 2 7 0,25 33 26 26,50 220,434 6 17 17 17 12994

18 96 MELİSA AYDIN 10A 11 12 8,00 15 8 13,00 1 5 -0,25 6 3 5,25 33 28 26,00 219,326 10 18 18 18 13146

19 109 BETÜL ÖGEL 10B 18 5 16,75 12 14 8,50 3 7 1,25 0 1 -0,25 33 27 26,25 218,720 7 19 19 19 13228

20 136 BERFİN YURT 10B 14 10 11,50 9 12 6,00 5 2 4,50 5 7 3,25 33 31 25,25 216,537 8 20 20 20 13500

21 75 SUDENAZ DEMİR 10A 14 14 10,50 14 13 10,75 3 6 1,50 6 16 2,00 37 49 24,75 215,114 11 21 21 21 13700

22 92 YETER KAPÇAK 10A 13 10 10,50 12 12 9,00 2 1 1,75 4 6 2,50 31 29 23,75 212,128 12 22 22 22 14060

23 105 E Ç 10A 13 11 10,25 14 10 11,50 0 2 -0,50 4 11 1,25 31 34 22,50 208,353 13 23 23 23 14532

24 128 ESMANUR SARI 10B 15 15 11,25 13 15 9,25 3 9 0,75 4 12 1,00 35 51 22,25 207,461 9 24 24 24 14632

25 83 SELEN MERVE ÖGEL 10A 14 10 11,50 6 18 1,50 7 20 2,00 11 18 6,50 38 66 21,50 205,394 14 25 25 25 14883

26 91 İREM SOLA 10A 13 7 11,25 15 7 13,25 2 8 0,00 0 12 -3,00 30 34 21,50 205,047 15 26 26 26 14932

27 100 GÜLBEN ALK* 10A 11 9 8,75 13 8 11,00 1 4 0,00 2 3 1,25 27 24 21,00 204,039 16 27 27 27 15045

28 98 YAREN TAŞ 10A 11 6 9,50 10 8 8,00 1 4 0,00 5 6 3,50 27 24 21,00 204,031 17 28 28 28 15046

29 81 SAMET TAŞ 10A 12 10 9,50 14 14 10,50 1 2 0,50 1 3 0,25 28 29 20,75 203,150 18 29 29 29 15158

30 70 YUNUSEMRE KURTBOZ 10A 11 9 8,75 12 13 8,75 0 4 -1,00 7 13 3,75 30 39 20,25 201,884 19 30 30 30 15311

31 107 ZELAL MİR 10B 10 13 6,75 14 13 10,75 6 14 2,50 30 40 20,00 201,343 10 31 31 31 15367

32 134 ADNAN KARAKURT 10B 10 14 6,50 17 11 14,25 2 7 0,25 1 11 -1,75 30 43 19,25 198,951 11 32 32 32 15654

33 116 YUSUF ARDA KILIÇ 10B 13 15 9,25 15 14 11,50 1 5 -0,25 0 5 -1,25 29 39 19,25 198,613 12 33 33 33 15694

34 127 10B 12 12 9,00 14 16 10,00 0 4 -1,00 4 12 1,00 30 44 19,00 197,984 13 34 34 34 15774

35 112 ELİF YILMAZ 10B 12 9 9,75 12 15 8,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 26 28 19,00 197,907 14 35 35 35 15785

36 69 SUNA ARAS 10A 15 9 12,75 9 17 4,75 3 6 1,50 27 32 19,00 197,517 20 36 36 36 15834

37 0 ÜMMÜGÜLSÜM ÇELİK 10B 10 8 8,00 14 7 12,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 24 21 18,75 197,273 15 37 37 37 15864

38 85 ABDULSAMET SAGDIÇ 10A 11 8 9,00 11 4 10,00 2 8 0,00 0 4 -1,00 24 24 18,00 194,898 21 38 38 38 16162

39 132 MUHAMMET 10B 13 10 10,50 11 14 7,50 1 4 0,00 1 6 -0,50 26 34 17,50 193,220 16 39 39 39 16365

40 74 MUSAB EFE DOĞAN 10A 10 8 8,00 13 16 9,00 1 5 -0,25 2 7 0,25 26 36 17,00 192,072 22 40 40 40 16484

41 76 SAMET AYBOĞAN 10A 9 10 6,50 11 10 8,50 5 7 3,25 0 6 -1,50 25 33 16,75 191,446 23 41 41 41 16558

42 19 ÖMER TAŞTAN 10A 8 11 5,25 13 9 10,75 2 6 0,50 3 12 0,00 26 38 16,50 190,917 24 42 42 42 16622

43 86 DENİZ YILDIZ 10A 10 13 6,75 12 15 8,25 2 2 1,50 1 9 -1,25 25 39 15,25 186,914 25 43 43 43 17085

44 148 SUDE BESRA 10B 9 12 6,00 11 10 8,50 3 6 1,50 0 4 -1,00 23 32 15,00 186,270 17 44 44 44 17153

45 137 MELİSA ALTUN 10B 11 9 8,75 8 8 6,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 20 20 15,00 185,933 18 45 45 45 17202

46 138 KÜBRA GÜNDÜZ 10A 12 7 10,25 6 7 4,25 1 2 0,50 19 16 15,00 185,758 26 46 46 46 17225

47 82 NİSANUR AKSU 10A 8 14 4,50 11 17 6,75 0 1 -0,25 4 6 2,50 23 38 13,50 182,096 27 47 47 47 17583

48 14 SABRİYE 10B 10 11 7,25 7 14 3,50 2 2 1,50 2 9 -0,25 21 36 12,00 177,120 19 48 48 48 18031
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49 115 ELİF ALEMDAR 10B 13 8 11,00 8 19 3,25 4 10 1,50 2 26 -4,50 27 63 11,25 174,208 20 49 49 49 18301

50 120 EYLEM ALICI 10B 6 5 4,75 8 11 5,25 1 2 0,50 1 3 0,25 16 21 10,75 173,707 21 50 50 50 18336

51 93 ABDULLAH YILMAZ 10A 7 5 5,75 4 5 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 14 13 10,75 173,557 28 51 51 51 18351

52 123 BUSE KARAKURT 10B 5 15 1,25 11 9 8,75 0 2 -0,50 2 5 0,75 18 31 10,25 172,679 22 52 52 52 18422

53 106 İSMAİL KAYA 10B 8 21 2,75 12 14 8,50 1 8 -1,00 21 43 10,25 172,414 23 53 53 53 18437

54 88 R A B İ A K I L I Ç 10A 7 18 2,50 9 9 6,75 16 27 9,25 169,481 29 54 54 54 18682

55 122 ŞEVVAL ARAS 10B 11 13 7,75 2 8 0,00 1 2 0,50 2 4 1,00 16 27 9,25 168,838 24 55 55 55 18732

56 124 CEREN KARATOPRAK 10B 9 5 7,75 5 11 2,25 0 7 -1,75 14 23 8,25 165,722 25 56 56 56 18996
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