
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SÖZEL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI TARİH

Kars SARIKAMIŞ Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Anadolu Lisesi 2023  AYT MOMENTUM AYT-1 2023 MAESTRO TYT-1 29-04-2024

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ AYT Toplam TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ TYT Toplam TYT SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 993 - ELANUR FİL 12 / B 28 10 25.50 25 13 21.75 0 0 0.00 0 0 0.00 53.00 23.00 47.25 24 13 20.75 14 6 12.50 0 1 -0.25 1 0 1.00 39.00 20.00 34.00 213.333 145.333 221.698 289.525 141 1 1 1
2 1040 - GÜLİN BİNGÜL 12 / A 26 12 23.00 24 12 21.00 0 0 0.00 0 0 0.00 50.00 24.00 44.00 28 11 25.25 15 4 14.00 1 4 0.00 2 6 0.50 46.00 25.00 39.75 232.500 153.000 221.340 286.632 157 2 2 2
3 611 - ŞEYMA ERGÜL 0 / 0 30 10 27.50 19 12 16.00 0 0 0.00 0 0 0.00 49.00 22.00 43.50 27 12 24.00 12 5 10.75 4 4 3.00 1 0 1.00 44.00 21.00 38.75 229.167 151.667 232.292 284.867 170 3 3 3
4 603 - ALEYNA ÇAMLI 12 / C 31 7 29.25 20 15 16.25 1 0 1.00 0 0 0.00 52.00 22.00 46.50 24 15 20.25 14 4 13.00 1 5 -0.25 1 1 0.75 40.00 25.00 33.75 212.500 148.015 233.215 283.480 178 4 4 4
5 983 - RABİA EROL 12 / A 24 11 21.25 20 7 18.25 1 1 0.75 0 0 0.00 45.00 19.00 40.25 27 11 24.25 16 3 15.25 2 1 1.75 3 1 2.75 48.00 16.00 44.00 246.667 160.928 225.477 282.315 188 5 5 5
6 1019 - ZEYNEP ÇELİK 12 / A 21 13 17.75 22 9 19.75 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 22.00 37.50 24 16 20.00 17 3 16.25 6 4 5.00 5 2 4.50 52.00 25.00 45.75 252.500 161.000 214.385 275.384 253 8 7 6
7 1010 - ALİ BORA 12 / B 31 8 29.00 0 0 0.00 12 4 11.00 0 0 0.00 43.00 12.00 40.00 30 8 28.00 14 2 13.50 9 6 7.50 0 0 0.00 53.00 16.00 49.00 263.333 198.494 283.458 249.573 509 10 9 7
8 1008 - YARE GKBLT 12 / B 20 14 16.50 11 12 8.00 1 0 1.00 0 0 0.00 32.00 26.00 25.50 25 15 21.25 15 5 13.75 1 2 0.50 1 4 0.00 42.00 26.00 35.50 218.333 150.348 202.848 227.061 910 21 13 8
9 0 - ZELİHA 0 / 0 31 5 29.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 5.00 29.75 - - - - - - - - - - - - - - - 180 132.000 221.865 222.576 1008 24 16 9
10 1031 - SILA KIZILTAŞ 12 / B 24 9 21.75 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 25.00 10.00 22.50 26 12 23.00 14 6 12.50 4 3 3.25 2 2 1.50 46.00 23.00 40.25 234.167 155.928 220.327 216.979 1180 27 17 10
11 0 - EDA B 0 / 0 27 7 25.25 0 0 0.00 7 3 6.25 0 0 0.00 34.00 10.00 31.50 - - - - - - - - - - - - - - - 180 150.841 225.375 205.152 1606 37 19 11
12 0 - HASAN 12 / B 23 3 22.25 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 24.00 5.00 22.75 - - - - - - - - - - - - - - - 180 133.507 199.680 199.008 1849 50 24 12
13 801 - BORA 12 / A 15 10 12.50 8 9 5.75 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 19.00 18.25 16 16 12.00 12 6 10.50 1 5 -0.25 0 2 -0.50 29.00 29.00 21.75 172.500 129.000 169.380 190.056 2232 76 34 13
14 1 - MUHAMMET 12 / B 18 14 14.50 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 20.00 16.00 16.00 - - - - - - - - - - - - - - - 180 136.522 178.260 177.120 2726 113 51 14
15 0 - ASYA SADE 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 16 5 14.75 14 8 12.00 30.00 13.00 26.75 26 12 23.00 12 3 11.25 13 10 10.50 8 8 6.00 59.00 33.00 50.75 269.167 248.962 212.802 167.667 3048 141 70 15
16 0 - YAREN DOĞANAY 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 17 7 15.25 6 8 4.00 23.00 15.00 19.25 25 10 22.50 6 3 5.25 11 2 10.50 9 7 7.25 51.00 22.00 45.50 251.667 218.111 207.332 160.667 3242 163 85 16
17 989 - ELİF SAÇAKLI 12 / D 7 4 6.00 0 0 0.00 2 6 0.50 7 17 2.75 16.00 27.00 9.25 20 9 17.75 4 0 4.00 8 9 5.75 3 9 0.75 35.00 27.00 28.25 194.167 147.247 159.147 159.555 3283 169 90 17
18 0 - HAMZA ATAY 12 / B 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3.00 1.00 2.75 20 17 15.75 13 7 11.25 5 5 3.75 1 4 0.00 39.00 33.00 30.75 202.500 141.000 149.415 148.920 3533 194 105 18
19 982 - 12 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 16 5 14.75 11 17 6.75 27.00 22.00 21.50 11 7 9.25 14 3 13.25 8 4 7.00 7 4 6.00 40.00 18.00 35.50 218.333 212.488 192.468 147.333 3553 196 107 19
20 1 - BAHÇESARAY TAŞŞŞŞ 12 / A 4 10 1.50 6 13 2.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 10.00 24.00 4.00 - - - - - - - - - - - - - - - 180 131.246 135.495 144.864 3614 206 114 20
21 0 - İREM 0 / 0 1 2 0.50 3 0 3.00 10 5 8.75 13 20 8.00 27.00 27.00 20.25 - - - - - - - - - - - - - - - 180 182.464 160.155 144.480 3622 207 115 21
22 1025 - ÖMÜR EYLÜL ÇİTRAK 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 5 8 3.00 11 27 4.25 16.00 35.00 7.25 22 17 17.75 6 7 4.25 6 11 3.25 2 2 1.50 36.00 37.00 26.75 189.167 157.968 144.847 135.667 3821 221 126 22
23 0 - AYŞEGÜL 12 / C 9 31 1.25 7 33 -1.25 16 3 15.25 8 18 3.50 40.00 85.00 18.75 - - - - - - - - - - - - - - - 180 188.416 183.615 134.160 3855 225 129 23
24 619 - GÜLER 12 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 12 5 10.75 0 0 0.00 12.00 5.00 10.75 - - - - - - - - - - - - - - - 180 164.407 164.895 132.000 3899 231 132 24
25 0 - BEYZA K 12 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 21 8 19.00 21 13 17.75 42.00 21.00 36.75 - - - - - - - - - - - - - - - 180 242.004 190.140 132.000 3899 231 132 24
26 986 - BAHAR ATICI 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 4 7 2.25 9 15 5.25 13.00 22.00 7.50 20 16 16.00 8 6 6.50 1 9 -1.25 4 9 1.75 33.00 40.00 23.00 176.667 153.145 137.552 130.667 5040 287 149 26

Genel 7.46 2.52 8.10 4.85 22.93 21.85 11.10 12.01 5.18 50.14 267.129 191.664 199.840 183.402 5229
İl 6.58 1.90 5.54 3.79 17.81 19.15 9.82 2.68 1.88 33.53 211.776 171.480 180.177 169.546 295

İlçe 8.85 3.17 1.42 1.07 14.50 19.15 9.82 2.68 1.88 33.53 211.776 141.303 164.848 170.993 153
Kurum 12.61 5.05 4.88 2.47 25.00 19.15 9.82 2.68 1.88 33.53 211.776 165.155 195.672 197.220 26
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