
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KARS SARIKAMIŞ ŞEHİT BİNBAŞI BEDİR KARABIYIK ANADOLU LİSESİORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)33 75 185 38167

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,6 9,6 23,21 10,9 4,7 9,78 14,4 3,8 13,48 7,1 3,6 6,15 58,0 21,6 52,62 294,170

Okul Ortalaması 23,5 9,0 21,24 10,2 3,8 9,23 7,7 2,4 7,10 3,6 2,2 3,04 44,9 17,3 40,61 248,840

KATILIMLAR

1 1005 NAZ CELLAT 12D 37 2 36,50 14 1 13,75 26 0 26,00 17 1 16,75 94 4 93,00 418,785 1 1 1 1 1977

2 0 BEYZA KARADAĞ 12D 31 9 28,75 13 3 12,25 28 7 26,25 12 5 10,75 84 24 78,00 374,253 2 2 2 7 7207

3 1021 AYŞEGÜL AYDIN 12C 32 8 30,00 9 5 7,75 24 0 24,00 10 5 8,75 75 18 70,50 351,360 1 3 4 15 10619

4 0 ASYA SADE 12C 30 8 28,00 10 4 9,00 22 5 20,75 11 1 10,75 73 18 68,50 345,660 2 4 5 17 11503

5 107 ZEYNEP NUR KARABAĞ 12A 37 3 36,25 15 2 14,50 11 2 10,50 63 7 61,25 322,263 1 5 6 35 15210

6 1022 MELİKE EKİNCİ 12C 32 6 30,50 13 3 12,25 3 1 2,75 7 3 6,25 55 13 51,75 294,570 3 6 7 66 19920

7 619 ÇINAR GÜLER 12D 12 3 11,25 7 6 5,50 33 5 31,75 52 14 48,50 287,008 3 7 9 77 21233

8 1040 GÜLİN BİNGÜL 12A 34 5 32,75 12 7 10,25 3 1 2,75 2 2 1,50 51 15 47,25 280,498 2 8 11 91 22362

9 0 NAZLI HELLSİNG 12B 29 9 26,75 14 1 13,75 1 1 0,75 5 0 5,00 49 11 46,25 278,398 1 9 12 98 22736

10 1025 ÖMÜR EYLÜL ÇİTRAK 12C 26 14 22,50 9 9 6,75 13 7 11,25 7 13 3,75 55 43 44,25 272,860 4 10 13 103 23744

11 0 BEYZA ÇETİNKAYA 12A 25 11 22,25 15 3 14,25 6 2 5,50 2 0 2,00 48 16 44,00 272,068 3 11 14 104 23875

12 983 RABİA EROL 12A 29 9 26,75 13 5 11,75 3 2 2,50 2 1 1,75 47 17 42,75 267,698 4 12 15 109 24654

13 603 ALEYNA ÇAMLI 12C 25 12 22,00 15 4 14,00 5 1 4,75 2 1 1,75 47 18 42,50 267,560 5 13 16 110 24678

14 988 YAĞMUR 12A 29 9 26,75 14 5 12,75 2 3 1,25 1 0 1,00 46 17 41,75 264,648 5 14 17 113 25178

15 1 MUHAMMET 12B 26 12 23,00 16 2 15,50 4 4 3,00 46 18 41,50 264,340 2 15 18 114 25218

16 610 NURAN YILDIZ 12B 28 12 25,00 13 7 11,25 4 2 3,50 1 0 1,00 46 21 40,75 261,855 3 16 19 116 25643

17 0 12A 29 9 26,75 15 3 14,25 0 1 -0,25 44 13 40,75 261,588 6 17 20 117 25682

18 0 İREM AKSOY 12C 22 12 19,00 4 4 3,00 12 2 11,50 7 8 5,00 45 26 38,50 256,000 6 18 21 121 26612

19 989 ELİF SAÇAKLI 12D 23 13 19,75 10 3 9,25 5 2 4,50 6 4 5,00 44 22 38,50 255,903 4 19 22 122 26633

20 986 BAHAR ATICI   22 13 18,75 9 5 7,75 5 6 3,50 9 6 7,50 45 30 37,50 253,113 1 20 24 125 27113

21 0 UĞUR 12A 23 15 19,25 11 1 10,75 6 3 5,25 2 0 2,00 42 19 37,25 252,073 7 21 25 126 27295

22 1000 BER İN ALTUN 12 23 8 21,00 11 0 11,00 0 1 -0,25 6 2 5,50 40 11 37,25 251,985 1 22 26 127 27322

23 1009 CEREN 12C 26 12 23,00 10 2 9,50 2 1 1,75 2 2 1,50 40 17 35,75 247,035 7 23 28 130 28128

24 1031 SILA KIZILTAŞ 12B 21 8 19,00 14 4 13,00 3 0 3,00 38 12 35,00 245,230 4 24 30 133 28416

25 1008 YAREN GKBLT 12B 30 8 28,00 8 7 6,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 39 17 34,75 243,285 5 25 33 136 28713

26 980 HK 12D 18 9 15,75 5 2 4,50 13 2 12,50 36 13 32,75 238,858 5 26 37 141 29369

27 1001 NAZLICAN KALELİ 12A 24 8 22,00 9 2 8,50 1 2 0,50 34 12 31,00 232,760 8 27 40 145 30167

28 0 BERFİN KZNC 12C 22 13 18,75 5 6 3,50 4 2 3,50 5 8 3,00 36 29 28,75 226,508 8 28 47 153 30952

29 973 BARIŞ KARADAĞ 12C 12 6 10,50 14 4 13,00 26 10 23,50 212,970 9 29 54 162 32484

30 1046 İLKNUR EĞİLMEZ 12C 26 9 23,75 26 9 23,75 210,638 10 30 58 166 32717

31 0 MEYDAN T*U KÇULUK 12 7 4 6,00 7 4 6,00

32 0   0 0 0,00

33 0 ZİLAN ATAY   4 27 -2,75 4 9 1,75 0 10 -2,50 2 7 0,25 10 53 -3,25
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