
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KARS SARIKAMIŞ ŞEHİT BİNBAŞI BEDİR KARABIYIK ANADOLU LİSESİDİDAKTİK KALEM TYT 1 55 55 55 1702

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,7 14,8 15,01 9,8 5,7 8,36 8,6 4,6 7,49 4,2 4,6 3,02 41,3 29,7 33,88 237,870

Okul Ortalaması 19,1 14,9 15,40 10,2 6,2 8,59 4,7 3,5 3,83 2,8 4,6 1,64 36,8 29,2 29,46 228,590

KATILIMLAR

1 53 İKRA BORA 12C 27 10 24,50 7 4 6,00 20 4 19,00 7 5 5,75 61 23 55,25 307,508 1 1 1 1 314

2 59 MELEKSU NAR 12C 26 11 23,25 15 4 14,00 10 3 9,25 7 3 6,25 58 21 52,75 300,417 2 2 2 2 351

3 4 AYSİMA YILDIZ 12C 28 11 25,25 2 3 1,25 10 2 9,50 12 5 10,75 52 21 46,75 283,689 3 3 3 3 462

4 48 KARDELEN 12B 24 11 21,25 13 6 11,50 8 1 7,75 6 4 5,00 51 22 45,50 278,935 1 4 4 4 498

5 24 FATMA ÇAN 12C 21 18 16,50 6 9 3,75 19 2 18,50 6 5 4,75 52 34 43,50 273,022 4 5 5 5 561

6 67 NURAN GÖK 12C 26 13 22,75 10 5 8,75 6 5 4,75 8 9 5,75 50 32 42,00 268,807 5 6 6 6 591

7 54 UBEYDULLAH DEMİRCİ 12B 27 10 24,50 14 6 12,50 3 4 2,00 44 20 39,00 259,208 2 7 7 7 668

8 50 ZEYNEP BÜŞRA TURAN 12C 23 14 19,50 13 7 11,25 7 6 5,50 5 12 2,00 48 39 38,25 257,085 6 8 8 8 681

9 99999 KM 12B 21 16 17,00 13 7 11,25 8 3 7,25 3 3 2,25 45 29 37,75 255,720 3 9 9 9 699

10 16 NEYMAR 12A 24 13 20,75 16 3 15,25 1 2 0,50 1 5 -0,25 42 23 36,25 250,756 1 10 10 10 749

11 73 ÖYKÜ UTKAN 12C 24 10 21,50 8 4 7,00 9 8 7,00 2 7 0,25 43 29 35,75 249,299 7 11 11 11 765

12 56 SEMİH DEMİR 12B 24 11 21,25 12 8 10,00 5 8 3,00 1 0 1,00 42 27 35,25 248,042 4 12 12 12 779

13 62 ECEM SUDE TOPTAŞ 12B 21 16 17,00 15 4 14,00 3 5 1,75 4 7 2,25 43 32 35,00 247,706 5 13 13 13 785

14 35 ÖMER KGÜL 12C 17 14 13,50 10 6 8,50 10 10 7,50 6 4 5,00 43 34 34,50 246,853 8 14 14 14 797

15 77 LARA 12A 21 17 16,75 13 7 11,25 7 4 6,00 41 28 34,00 244,253 2 15 15 15 831

16 11 RABİA CALAY 12C 21 15 17,25 10 7 8,25 9 4 8,00 2 7 0,25 42 33 33,75 243,535 9 16 16 16 838

17 37 HAYRUNİSA KARABAYIR12C 19 15 15,25 2 1 1,75 13 5 11,75 6 6 4,50 40 27 33,25 242,979 10 17 17 17 843

18 33 AÇELYA 12A 19 18 14,50 13 3 12,25 4 2 3,50 3 0 3,00 39 23 33,25 242,776 3 18 18 18 847

19 64 ESMANUR CEBİR 12C 21 12 18,00 10 8 8,00 6 3 5,25 5 12 2,00 42 35 33,25 242,446 11 19 19 19 853

20 7 ÖZLEM KIZILOK 12A 20 10 17,50 11 3 10,25 6 3 5,25 37 16 33,00 241,303 4 20 20 20 866

21 6 İREM SU CEBİR 12A 22 12 19,00 13 4 12,00 2 0 2,00 37 16 33,00 241,297 5 21 21 21 867

22 40 AHMET EFE ÖZYÖN 12B 24 12 21,00 11 6 9,50 3 3 2,25 38 21 32,75 240,504 6 22 22 22 871

23 13 GÜRKAN DAMA 12C 11 16 7,00 15 3 14,25 8 3 7,25 6 9 3,75 40 31 32,25 240,168 12 23 23 23 873

24 68 MAHİNUR GÜNDÜZ 12C 17 15 13,25 10 4 9,00 9 6 7,50 4 9 1,75 40 34 31,50 237,363 13 24 24 24 896

25 30 HİLAL KARABULUT 12A 26 14 22,50 11 9 8,75 2 7 0,25 1 5 -0,25 40 35 31,25 236,026 6 25 25 25 902

26 0 ALKAN HACER   20 17 15,75 13 5 11,75 1 2 0,50 3 1 2,75 37 25 30,75 235,380 1 26 26 26 906

27 20 ESMANUR OKTAY 12A 23 14 19,50 12 8 10,00 2 5 0,75 1 2 0,50 38 29 30,75 234,795 7 27 27 27 912

28 65 NİSA 12C 23 12 20,00 6 6 4,50 6 1 5,75 2 6 0,50 37 25 30,75 234,725 14 28 28 28 913

29 226 ARDA ÇELİK 12C 20 19 15,25 13 7 11,25 6 11 3,25 3 9 0,75 42 46 30,50 234,206 15 29 29 29 916

30 334 CİHANİR 12B 21 16 17,00 14 5 12,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 37 26 30,50 233,915 7 30 30 30 925

31 45 KEVSER 12B 18 8 16,00 11 3 10,25 4 1 3,75 33 12 30,00 232,552 8 31 31 31 937

32 19 HAVVA ÇAYIR 12A 16 19 11,25 11 7 9,25 5 0 5,00 6 8 4,00 38 34 29,50 232,050 8 32 32 32 942

33 5 TAHA KARAKURT 12A 20 16 16,00 13 7 11,25 4 6 2,50 2 8 0,00 39 37 29,75 231,832 9 33 33 33 945

34 43 YAREN 12C 21 16 17,00 5 2 4,50 7 3 6,25 2 3 1,25 35 24 29,00 229,823 16 34 34 34 965

35 3 GÖKSU GÖKMEN 12A 24 13 20,75 7 12 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 36 28 29,00 229,810 10 35 35 35 966

36 14 BAHAR ÇELİK 12C 22 13 18,75 10 10 7,50 3 4 2,00 2 5 0,75 37 32 29,00 229,716 17 36 36 36 968

37 27 RTAŞ 12 19 17 14,75 12 6 10,50 4 6 2,50 1 8 -1,00 36 37 26,75 222,846 1 37 37 37 1036

38 28 MELİKE KOÇ 12A 18 17 13,75 10 7 8,25 4 2 3,50 32 26 25,50 219,404 11 38 38 38 1071

39 66 SAİT ALTUN 12C 17 15 13,25 11 5 9,75 4 8 2,00 32 28 25,00 218,412 18 39 39 39 1082

40 34 ETD 12C 16 16 12,00 12 5 10,75 1 2 0,50 3 5 1,75 32 28 25,00 218,389 19 40 40 40 1083

41 2 ÖMD 12C 14 7 12,25 12 8 10,00 1 0 1,00 3 8 1,00 30 23 24,25 216,015 20 41 41 41 1094

42 39 ZEHRA POLAT 12B 20 14 16,50 10 7 8,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 31 28 24,00 214,968 9 42 42 42 1113

43 42 AMİNE DEMİRTAŞ 12B 19 18 14,50 9 9 6,75 1 3 0,25 4 7 2,25 33 37 23,75 214,755 10 43 43 43 1117

44 60 RABİA SAVSİN 12B 16 22 10,50 9 10 6,50 0 1 -0,25 6 9 3,75 31 42 20,50 205,647 11 44 44 44 1189

45 72 YILDIZ E 12B 13 12 10,00 7 5 5,75 3 4 2,00 1 1 0,75 24 22 18,50 199,128 12 45 45 45 1241

46 36 EREN KURTBOZ 12B 13 18 8,50 11 7 9,25 24 25 17,75 196,832 13 46 46 46 1268

47 32 HAVVANUR KILIÇ 12A 14 21 8,75 10 9 7,75 1 1 0,75 25 31 17,25 195,515 12 47 47 47 1280

48 0 S J 12C 15 14 11,50 4 6 2,50 3 7 1,25 3 6 1,50 25 33 16,75 194,113 21 48 48 48 1295
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KARS SARIKAMIŞ ŞEHİT BİNBAŞI BEDİR KARABIYIK ANADOLU LİSESİDİDAKTİK KALEM TYT 1 55 55 55 1702

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,7 14,8 15,01 9,8 5,7 8,36 8,6 4,6 7,49 4,2 4,6 3,02 41,3 29,7 33,88 237,870

Okul Ortalaması 19,1 14,9 15,40 10,2 6,2 8,59 4,7 3,5 3,83 2,8 4,6 1,64 36,8 29,2 29,46 228,590

KATILIMLAR

49 18 RAHİM NADİR 12 13 24 7,00 11 8 9,00 2 5 0,75 26 37 16,75 194,096 2 49 49 49 1296

50 46 YUNUSEMRE YILDIZ 12C 12 18 7,50 5 5 3,75 5 4 4,00 22 27 15,25 189,473 22 50 50 50 1317

51 294 ŞEYDANUR BAHAR 12A 8 16 4,00 10 5 8,75 1 3 0,25 2 3 1,25 21 27 14,25 186,942 13 51 51 51 1339

52 79 ARZU ENİS 12B 14 13 10,75 5 10 2,50 3 7 1,25 0 2 -0,50 22 32 14,00 185,636 14 52 52 52 1345

53 41 DİLAN SAĞLIK 12B 11 21 5,75 7 7 5,25 4 7 2,25 0 3 -0,75 22 38 12,50 181,308 15 53 53 53 1366

54 55 MERVE TEMEL 12A 14 20 9,00 8 11 5,25 1 5 -0,25 1 11 -1,75 24 47 12,25 180,298 14 54 54 54 1373

55 258 DAMLANUR BULUT 12A 4 19 -0,75 7 9 4,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 11 34 2,50
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