
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KARS SARIKAMIŞ ŞEHİT BİNBAŞI BEDİR KARABIYIK ANADOLU LİSESİ10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 1 61 61 150 32842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,4 6,6 17,73 14,0 8,9 11,81 8,0 8,0 5,96 11,7 7,2 9,85 53,0 30,7 45,35 276,440

Okul Ortalaması 19,4 6,8 17,73 12,9 9,4 10,57 3,0 6,8 1,32 6,6 6,7 4,88 41,9 29,7 34,50 243,590

KATILIMLAR

1 206 AZRA AKTAŞ 10B 23 7 21,25 25 5 23,75 6 9 3,75 20 9 17,75 74 30 66,50 339,847 1 1 1 11 6302

2 181 NUREVŞAN KARAKURT 10B 27 3 26,25 25 5 23,75 5 7 3,25 12 8 10,00 69 23 63,25 329,117 2 2 2 14 7679

3 191 NEHİR YILDIZ 10B 22 4 21,00 15 7 13,25 4 2 3,50 19 4 18,00 60 17 55,75 307,575 3 3 3 32 10696

4 179 ELİF NİSA MERİÇ 10A 24 3 23,25 15 6 13,50 5 6 3,50 15 4 14,00 59 19 54,25 302,613 1 4 4 35 11437

5 214 AYÇA NUR TOPTAŞ 10B 28 1 27,75 17 3 16,25 0 4 -1,00 12 5 10,75 57 13 53,75 300,395 4 5 5 36 11787

6 0 ARDA ÖZTÜRK   20 7 18,25 17 11 14,25 7 8 5,00 15 9 12,75 59 35 50,25 291,189 1 6 6 46 13225

7 156 HALİL İ 10A 23 5 21,75 15 10 12,50 7 6 5,50 10 5 8,75 55 26 48,50 285,314 2 7 7 54 14258

8 454 HAYRUNİSA ÇAMLI 10A 25 4 24,00 15 7 13,25 5 4 4,00 8 7 6,25 53 22 47,50 281,915 3 8 8 59 14829

9 104 KÜBRA KARATAŞ 10B 23 3 22,25 14 2 13,50 5 3 4,25 8 7 6,25 50 15 46,25 278,385 5 9 9 62 15404

10 173 FURKAN BORA 10A 22 2 21,50 16 7 14,25 1 2 0,50 9 3 8,25 48 14 44,50 273,302 4 10 10 68 16294

11 145 YUSUF ARAS ÖZDEMİR 10A 22 5 20,75 16 11 13,25 2 6 0,50 10 9 7,75 50 31 42,25 266,616 5 11 11 80 17423

12 147 BUSE KIZILKAYA 10A 24 4 23,00 19 10 16,50 2 4 1,00 4 10 1,50 49 28 42,00 265,322 6 12 12 81 17656

13 153 SİBEL ÖZKAN 10A 20 7 18,25 17 7 15,25 5 6 3,50 6 5 4,75 48 25 41,75 265,318 7 13 13 82 17659

14 172 HACER ÇETİNKAYA 10A 23 2 22,50 17 8 15,00 1 12 -2,00 9 11 6,25 50 33 41,75 264,826 8 14 14 83 17749

15 199 HAYAT KİRMAN 10B 22 8 20,00 18 12 15,00 3 10 0,50 9 12 6,00 52 42 41,50 264,389 6 15 15 84 17827

16 194 TUĞÇE KOÇAK 10B 19 5 17,75 17 9 14,75 5 7 3,25 8 11 5,25 49 32 41,00 263,149 7 16 16 87 18063

17 196 SULTAN İSTEK 10B 19 8 17,00 17 10 14,50 3 15 -0,75 12 9 9,75 51 42 40,50 261,923 8 17 17 89 18288

18 180 NİSANUR YILDIZ 10A 23 2 22,50 12 7 10,25 4 5 2,75 4 1 3,75 43 15 39,25 257,211 9 18 18 92 19125

19 178 HATİCE AY 10A 26 4 25,00 8 10 5,50 6 7 4,25 4 0 4,00 44 21 38,75 255,393 10 19 19 94 19423

20 190 MELİSA POLAT 10B 22 7 20,25 5 11 2,25 6 9 3,75 14 10 11,50 47 37 37,75 253,304 9 20 20 96 19798

21 184 KERİM TOLGA GÜLÇİÇEK10B 17 5 15,75 12 12 9,00 3 7 1,25 13 6 11,50 45 30 37,50 253,138 10 21 21 98 19839

22 161 CELAL 10A 22 5 20,75 13 4 12,00 6 10 3,50 3 6 1,50 44 25 37,75 252,839 11 22 22 100 19887

23 164 ECE NAZ YILMAZ 10A 22 8 20,00 13 16 9,00 7 16 3,00 9 14 5,50 51 54 37,50 252,345 12 23 23 102 19980

24 213 AYŞE KAPÇAK 10B 17 7 15,25 14 4 13,00 2 1 1,75 7 4 6,00 40 16 36,00 248,474 11 24 24 105 20674

25 159 MEHMET AKİF TAŞ 10A 18 12 15,00 13 10 10,50 12 8 10,00 43 30 35,50 246,763 13 25 25 106 20964

26 177 MERVE KARAKURT 10B 23 6 21,50 16 11 13,25 2 9 -0,25 5 15 1,25 46 41 35,75 246,720 12 26 26 107 20966

27 197 BETÜL KARAKURT 10B 15 12 12,00 15 11 12,25 5 12 2,00 9 8 7,00 44 43 33,25 240,670 13 27 27 115 22082

28 215 BÜŞRA YILDIZ 10B 24 6 22,50 15 15 11,25 39 21 33,75 240,528 14 28 28 116 22117

29 257 ZEYNEP YILDIRIM 10A 14 12 11,00 16 8 14,00 4 11 1,25 10 13 6,75 44 44 33,00 240,038 14 29 29 117 22191

30 182 BEYZA NUR ÖZCAN 10B 23 6 21,50 7 5 5,75 4 10 1,50 6 6 4,50 40 27 33,25 239,335 15 30 30 118 22307

31 138 SÜMEYYE 10B 22 4 21,00 10 9 7,75 2 1 1,75 3 2 2,50 37 16 33,00 238,568 16 31 31 119 22432

32 192 SAMET DEMİR 10B 21 4 20,00 12 11 9,25 1 9 -1,25 7 9 4,75 41 33 32,75 238,037 17 32 32 121 22539

33 207 MEHMET EMİN YİLDİZ 10B 15 12 12,00 15 9 12,75 3 12 0,00 10 11 7,25 43 44 32,00 236,922 18 33 33 122 22758

34 143 ZEYNEP ÖZCAN 10A 19 8 17,00 13 12 10,00 3 4 2,00 6 11 3,25 41 35 32,25 236,864 15 34 34 123 22764

35 208 DİLA FİL 10B 20 9 17,75 14 15 10,25 3 7 1,25 4 4 3,00 41 35 32,25 236,756 19 35 35 124 22783

36 174 AYŞEGÜL AĞAÇ 10A 21 6 19,50 9 6 7,50 1 3 0,25 6 6 4,50 37 21 31,75 235,086 16 36 36 125 23079

37 170 SONGÜL BORA 10A 14 9 11,75 13 6 11,50 2 8 0,00 9 4 8,00 38 27 31,25 234,730 17 37 37 126 23147

38 201 AHSEN TURAN 10B 23 2 22,50 7 8 5,00 1 4 0,00 4 0 4,00 35 14 31,50 233,924 20 38 38 127 23293

39 146 BAHAR ALKAN 10A 20 4 19,00 15 6 13,50 0 5 -1,25 2 8 0,00 37 23 31,25 233,468 18 39 39 128 23374

40 545 ERTAN AKSOY 10B 23 4 22,00 11 13 7,75 4 9 1,75 0 1 -0,25 38 27 31,25 233,068 21 40 40 129 23445

41 122 NİSANUR DELİBAŞ 10A 16 12 13,00 11 15 7,25 3 11 0,25 13 12 10,00 43 50 30,50 232,393 19 41 41 130 23554

42 151 TÜLAY GÖK 10A 19 8 17,00 14 11 11,25 2 11 -0,75 3 5 1,75 38 35 29,25 227,786 20 42 42 131 24352

43 219 MELİKE KUTLAR 10A 17 12 14,00 17 10 14,50 1 9 -1,25 4 10 1,50 39 41 28,75 226,663 21 43 43 132 24554

44 210 ESİN YILMAZ 10B 24 3 23,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 5 1 4,75 32 12 29,00 226,342 22 44 44 133 24605

45 154 YASİN GÖK 10A 21 8 19,00 11 18 6,50 0 2 -0,50 6 10 3,50 38 38 28,50 225,341 22 45 45 134 24770

46 189 ENES POLAT 10B 15 6 13,50 14 6 12,50 5 9 2,75 0 3 -0,75 34 24 28,00 224,383 23 46 46 135 24949

47 217 İLKNUR TUR 10B 17 11 14,25 11 15 7,25 3 3 2,25 6 11 3,25 37 40 27,00 221,440 24 47 47 136 25437

48 171 HELİN HİRA ÇAMLI 10A 15 10 12,50 12 7 10,25 4 9 1,75 3 3 2,25 34 29 26,75 220,876 23 48 48 137 25517
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Genel Ortalama 19,4 6,6 17,73 14,0 8,9 11,81 8,0 8,0 5,96 11,7 7,2 9,85 53,0 30,7 45,35 276,440

Okul Ortalaması 19,4 6,8 17,73 12,9 9,4 10,57 3,0 6,8 1,32 6,6 6,7 4,88 41,9 29,7 34,50 243,590

KATILIMLAR

49 158 SEDANUR KAZANCI 10A 17 6 15,50 13 7 11,25 0 3 -0,75 2 8 0,00 32 24 26,00 218,141 24 49 49 138 25965

50 198 MELEK SADE 10B 17 8 15,00 12 11 9,25 1 2 0,50 4 12 1,00 34 33 25,75 217,495 25 50 50 139 26047

51 163 ESMANUR ÇELİK 10A 19 8 17,00 7 12 4,00 3 8 1,00 6 10 3,50 35 38 25,50 216,583 25 51 51 140 26181

52 200 RAFA SİLVA 10B 18 5 16,75 10 9 7,75 0 2 -0,50 3 8 1,00 31 24 25,00 215,013 26 52 52 141 26421

53 203 HATİCE TOPU 10B 17 7 15,25 10 13 6,75 0 3 -0,75 5 10 2,50 32 33 23,75 211,510 27 53 53 142 26951

54 169 İLKNUR UCUN 10A 16 9 13,75 7 12 4,00 3 6 1,50 5 3 4,25 31 30 23,50 211,024 26 54 54 143 27029

55 1 SEMA ŞİMŞEK 10A 16 11 13,25 12 12 9,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 30 34 21,50 204,897 27 55 55 144 27833

56 183 ÖMER ÖNCÜ 10B 10 8 8,00 11 6 9,50 1 3 0,25 2 2 1,50 24 19 19,25 198,886 28 56 56 145 28580

57 218 SERHAT ÇALIŞI R 10B 13 2 12,50 5 3 4,25 2 5 0,75 20 10 17,50 192,980 29 57 57 146 29276

58 167 DİDEM AYGÜN 10A 11 12 8,00 13 16 9,00 0 11 -2,75 3 3 2,25 27 42 16,50 190,649 28 58 58 147 29476

59 165 HAYRUNİSA DUMAN 10A 10 7 8,25 8 2 7,50 2 5 0,75 20 14 16,50 190,527 29 59 59 148 29487

60 175 SUDE NUR ŞAHİN 10A 13 16 9,00 8 14 4,50 3 13 -0,25 4 12 1,00 28 55 14,25 183,706 30 60 60 149 30115

61 204 NAZLIİREM YILDIRIM 10B 14 14 10,50 7 21 1,75 2 11 -0,75 4 14 0,50 27 60 12,00 176,727 30 61 61 150 30678
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