
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KARS SARIKAMIŞ ŞEHİT BİNBAŞI BEDİR KARABIYIK ANADOLU LİSESİBİLGİ SARMAL TG TYT 1 123 123 729 246642

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,1 11,4 20,27 10,5 4,4 9,42 10,0 4,5 8,90 5,1 3,5 4,23 48,8 23,7 42,82 267,680

Okul Ortalaması 21,1 12,7 17,92 10,4 4,9 9,17 3,5 3,0 2,73 2,6 3,5 1,68 37,5 24,0 31,50 235,060

KATILIMLAR

1 4 AYSİMA YILDIZ 12C 31 9 28,75 10 5 8,75 17 2 16,50 14 4 13,00 72 20 67,00 343,456 1 1 1 71 42699

2 24 FATMA ÇAN 12C 20 20 15,00 15 2 14,50 25 2 24,50 13 3 12,25 73 27 66,25 341,394 2 2 2 76 44180

3 13 GÜRKAN DAMA 12C 25 12 22,00 15 4 14,00 13 2 12,50 15 2 14,50 68 20 63,00 332,262 3 3 3 90 50936

4 59 MELEKSU NAR 12C 32 7 30,25 12 1 11,75 15 2 14,50 6 4 5,00 65 14 61,50 325,592 4 4 4 99 56313

5 53 İKRA BORA 12C 30 7 28,25 8 2 7,50 14 6 12,50 11 2 10,50 63 17 58,75 318,758 5 5 5 115 62154

6 6 İREM SU CEBİR 12A 33 4 32,00 19 0 19,00 4 1 3,75 3 0 3,00 59 5 57,75 314,228 1 6 6 127 66329

7 118 İLKNUR AYDIN 11C 33 7 31,25 15 3 14,25 7 5 5,75 4 7 2,25 59 22 53,50 301,587 1 7 7 156 78815

8 88 LEYLA 12A 32 6 30,50 12 2 11,50 8 0 8,00 3 1 2,75 55 9 52,75 299,486 2 8 8 160 81089

9 73 ÖYKÜ UTKAN 12C 31 7 29,25 12 2 11,50 11 7 9,25 4 6 2,50 58 22 52,50 298,721 6 9 9 161 81947

10 142 İREM SU ALTUN 11C 30 9 27,75 13 6 11,50 5 2 4,50 8 7 6,25 56 24 50,00 292,268 2 10 10 183 88894

11 84 ÇAĞAN ERDOĞDU 11C 31 7 29,25 13 3 12,25 6 5 4,75 3 3 2,25 53 18 48,50 286,971 3 11 11 202 94971

12 37 HAYR UNİ* KARABAYIR 12C 26 12 23,00 8 0 8,00 13 2 12,50 6 6 4,50 53 20 48,00 286,068 7 12 12 207 95982

13 62 ECEM SUDE TOPTAŞ 12B 29 9 26,75 14 3 13,25 2 3 1,25 7 3 6,25 52 18 47,50 284,991 1 13 13 213 97286

14 40 AHMET EFE ÖZYÖN 12B 30 3 29,25 11 2 10,50 9 4 8,00 50 9 47,75 284,257 2 14 14 216 98217

15 666 ADEM YILDIRIM 11B 19 3 18,25 15 3 14,25 8 2 7,50 7 2 6,50 49 10 46,50 282,277 1 15 15 226 100520

16 68 MAHİNUR GÜNDÜZ 12C 25 9 22,75 9 5 7,75 13 7 11,25 6 5 4,75 53 26 46,50 281,737 8 16 16 228 101203

17 0 İRDEB 11C 29 11 26,25 14 5 12,75 7 15 3,25 6 11 3,25 56 42 45,50 278,474 4 17 17 237 105291

18 111 HELİN KARAKURT 11A 28 9 25,75 16 2 15,50 2 4 1,00 3 2 2,50 49 17 44,75 276,153 1 18 18 248 108402

19 130 SENEM ÇELİK 11B 28 7 26,25 11 3 10,25 4 2 3,50 5 3 4,25 48 15 44,25 275,012 2 19 19 250 109760

20 77 CEYDA YILDIZ 11C 30 4 29,00 11 6 9,50 4 4 3,00 3 2 2,50 48 16 44,00 273,836 5 20 20 257 111333

21 26 KIRKÜÇ SEKSEN 12B 25 7 23,25 12 3 11,25 2 2 1,50 8 2 7,50 47 14 43,50 273,604 3 21 21 258 111563

22 48 KARDELEN DİVANİ 12B 25 12 22,00 11 4 10,00 8 2 7,50 5 6 3,50 49 24 43,00 271,258 4 22 22 268 114620

23 20 FERNANDO ALONSO 12A 26 14 22,50 15 4 14,00 3 7 1,25 5 2 4,50 49 27 42,25 269,323 3 23 23 277 117143

24 0 ALİ KOÇ İSTİFA 12C 28 5 26,75 15 1 14,75 2 4 1,00 45 10 42,50 269,211 9 24 24 279 117287

25 90 SEDEF BORA 11A 27 8 25,00 13 3 12,25 5 1 4,75 1 2 0,50 46 14 42,50 269,101 2 25 25 281 117441

26 105 EZEL ÇAMLI 11C 29 9 26,75 14 4 13,00 2 2 1,50 2 4 1,00 47 19 42,25 268,460 6 26 26 286 118267

27 74 MUSAB EFE DOĞAN 11C 25 8 23,00 10 5 8,75 3 0 3,00 6 2 5,50 44 15 40,25 263,627 7 27 27 303 124873

28 89 FATMANUR KARABULUT11C 28 8 26,00 11 6 9,50 4 2 3,50 2 3 1,25 45 19 40,25 262,638 8 28 28 306 126168

29 85 ABDULSAMET SAĞDIÇ 11C 25 10 22,50 13 4 12,00 7 5 5,75 45 19 40,25 262,447 9 29 29 307 126482

30 3 GÖKSU GÖKMEN 12A 28 10 25,50 15 2 14,50 1 3 0,25 44 15 40,25 262,425 4 30 30 308 126525

31 0 ŞBBK 12 26 10 23,50 10 3 9,25 6 3 5,25 3 4 2,00 45 20 40,00 262,113 1 31 31 309 127045

32 17 ELA 12A 21 17 16,75 16 4 15,00 9 4 8,00 46 25 39,75 261,117 5 32 32 316 128345

33 64 ESMANUR CEBİR 12C 23 13 19,75 14 2 13,50 4 1 3,75 5 11 2,25 46 27 39,25 260,087 10 33 33 321 129840

34 117 KADE RR 11C 27 9 24,75 10 3 9,25 0 4 -1,00 7 4 6,00 44 20 39,00 260,057 10 34 34 322 129872

35 11 RABİA CALAY 12C 20 18 15,50 14 5 12,75 9 5 7,75 5 8 3,00 48 36 39,00 259,586 11 35 35 326 130364

36 119 ELLAA 11C 26 11 23,25 13 4 12,00 3 2 2,50 3 7 1,25 45 24 39,00 259,056 11 36 36 330 131139

37 87 HEME HECİ   S 11B 27 13 23,75 14 5 12,75 3 1 2,75 1 5 -0,25 45 24 39,00 258,722 3 37 37 332 131695

38 66 SAİT ALTUN 12C 28 4 27,00 9 3 8,25 4 1 3,75 1 4 0,00 42 12 39,00 258,672 12 38 38 333 131794

39 226 ARDA ÇELİK 12C 26 11 23,25 15 2 14,50 1 0 1,00 42 13 38,75 258,297 13 39 39 334 132204

40 16 NEYMAR JR 12A 22 12 19,00 14 3 13,25 5 1 4,75 1 0 1,00 42 16 38,00 256,162 6 40 40 344 135317

41 606 NAGEHAN CİHANGİR 11C 26 13 22,75 11 6 9,50 0 1 -0,25 6 3 5,25 43 23 37,25 254,808 12 41 41 348 137159

42 30 HİLAL KARABULUT 12A 26 14 22,50 13 4 12,00 5 5 3,75 0 5 -1,25 44 28 37,00 252,661 7 42 42 358 140155

43 50 ZEYNEP BÜŞRA TURAN 12C 23 14 19,50 5 7 3,25 9 3 8,25 7 7 5,25 44 31 36,25 251,867 14 43 43 362 141278

44 10 HACER 12A 29 9 26,75 9 9 6,75 2 1 1,75 2 3 1,25 42 22 36,50 251,624 8 44 44 363 141504

45 54 UBEYDULLAH DEMİRCİ 12B 24 14 20,50 14 3 13,25 3 3 2,25 41 20 36,00 250,563 5 45 45 366 143206

46 92 YETER KAPÇAK 11B 24 13 20,75 13 5 11,75 2 0 2,00 2 3 1,25 41 21 35,75 249,588 4 46 46 369 144455

47 56 DEMİR SEMİH 12B 22 16 18,00 11 6 9,50 8 7 6,25 2 1 1,75 43 30 35,50 248,990 6 47 47 372 145334

48 128 ESMANUR SARI 11C 23 15 19,25 14 4 13,00 5 7 3,25 2 9 -0,25 44 35 35,25 247,831 13 48 48 376 146951
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,1 11,4 20,27 10,5 4,4 9,42 10,0 4,5 8,90 5,1 3,5 4,23 48,8 23,7 42,82 267,680

Okul Ortalaması 21,1 12,7 17,92 10,4 4,9 9,17 3,5 3,0 2,73 2,6 3,5 1,68 37,5 24,0 31,50 235,060

KATILIMLAR

49 5 TAHA 12A 24 12 21,00 13 6 11,50 5 9 2,75 1 5 -0,25 43 32 35,00 247,053 9 49 49 381 148087

50 27 RTAŞ 12A 23 11 20,25 12 5 10,75 3 3 2,25 2 3 1,25 40 22 34,50 245,929 10 50 50 391 149625

51 46 LOSAMD 12C 25 11 22,25 11 0 11,00 2 5 0,75 38 16 34,00 244,156 15 51 51 402 152168

52 52 TEKİN S 12B 26 13 22,75 12 6 10,50 2 5 0,75 40 24 34,00 244,142 7 52 52 403 152198

53 28 MELİKE KOÇ 12A 23 12 20,00 10 4 9,00 5 4 4,00 1 1 0,75 39 21 33,75 243,608 11 53 53 405 152809

54 100 GÜLBEN ALKAN 11C 23 15 19,25 13 4 12,00 2 2 1,50 1 1 0,75 39 22 33,50 242,923 14 54 54 415 153767

55 0 KR 12B 24 15 20,25 11 9 8,75 3 8 1,00 4 6 2,50 42 38 32,50 240,333 8 55 55 420 157451

56 107 ZELAL MİR 11B 23 15 19,25 14 3 13,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 37 22 31,50 236,808 5 56 56 433 162200

57 45 K CİHANGİR 12B 15 9 12,75 9 4 8,00 7 0 7,00 2 1 1,75 33 14 29,50 231,509 9 57 57 457 169330

58 127 MERT AYGÜN 11B 22 14 18,50 14 6 12,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 36 26 29,50 230,794 6 58 58 461 170282

59 148 SUDE BESRA 11C 24 13 20,75 6 2 5,50 2 1 1,75 2 3 1,25 34 19 29,25 230,502 15 59 59 464 170536

60 43 ALAGA 12 24 14 20,50 4 4 3,00 5 0 5,00 2 5 0,75 35 23 29,25 230,367 2 60 60 466 170701

61 34 TED 12C 18 15 14,25 12 3 11,25 2 1 1,75 3 5 1,75 35 24 29,00 230,058 16 61 61 471 171269

62 70 YUNUS EMRE KURTBOZ11A 17 10 14,50 15 2 14,50 0 1 -0,25 32 13 28,75 228,913 3 62 62 479 172584

63 120 EYLEM ALICI 11B 23 14 19,50 9 8 7,00 2 0 2,00 34 22 28,50 228,068 7 63 63 487 173790

64 18 RAHİM NADİR 12A 20 15 16,25 12 3 11,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 19 28,25 227,384 12 64 64 489 174592

65 98 YAREN TAŞ 11A 21 12 18,00 11 8 9,00 0 1 -0,25 3 7 1,25 35 28 28,00 226,932 4 65 65 492 175129

66 25 ZEHRA KOÇAK 12C 23 14 19,50 6 5 4,75 3 6 1,50 4 8 2,00 36 33 27,75 226,294 17 66 66 494 175988

67 32 ELİF 12A 21 15 17,25 12 7 10,25 1 3 0,25 34 25 27,75 226,004 13 67 67 497 176252

68 71 NUR G 11C 24 14 20,50 8 3 7,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 33 21 27,75 225,971 16 68 68 498 176312

69 76 SAMET AYBOĞAN 11C 18 15 14,25 10 4 9,00 3 1 2,75 2 2 1,50 33 22 27,50 225,588 17 69 69 500 176839

70 29 MANTRA 12A 21 14 17,50 9 6 7,50 3 9 0,75 3 5 1,75 36 34 27,50 225,572 14 70 70 501 176850

71 109 BETÜL ÖGEL 11B 22 16 18,00 12 3 11,25 1 9 -1,25 0 2 -0,50 35 30 27,50 225,105 8 71 71 504 177503

72 115 ELİF ALEMDAR 11B 17 13 13,75 2 4 1,00 13 2 12,50 32 19 27,25 224,441 9 72 72 506 178286

73 125 YAĞMUR ARTAÇ 11C 20 10 17,50 8 4 7,00 1 3 0,25 4 7 2,25 33 24 27,00 224,215 18 73 73 509 178594

74 129 SUDENAZ PARİM 11C 13 15 9,25 12 5 10,75 7 3 6,25 2 5 0,75 34 28 27,00 224,064 19 74 74 512 178725

75 102 CRİSTİANO RONALDO 11C 17 18 12,50 13 3 12,25 1 0 1,00 1 1 0,75 32 22 26,50 222,562 20 75 75 519 180542

76 116 YUSUF ARDA KILIÇ 11B 18 16 14,00 12 5 10,75 2 2 1,50 1 3 0,25 33 26 26,50 222,409 10 76 76 520 180670

77 291 ECE KILIÇ 12A 21 11 18,25 9 7 7,25 1 0 1,00 31 18 26,50 222,241 15 77 77 523 180986

78 134 ADNAN KARAKURT 11C 18 13 14,75 9 3 8,25 2 6 0,50 4 5 2,75 33 27 26,25 222,193 21 78 78 524 181090

79 12 GÖRKEM KESKİNOL 11B 20 19 15,25 10 10 7,50 4 3 3,25 34 32 26,00 221,556 11 79 79 529 181748

80 135 EYLÜLL 11C 20 13 16,75 8 7 6,25 4 4 3,00 32 24 26,00 220,793 22 80 80 534 182687

81 113 MERT KOÇ 11C 19 17 14,75 11 6 9,50 3 3 2,25 0 3 -0,75 33 29 25,75 219,965 23 81 81 536 183745

82 81 SAMET TAŞ 11A 19 9 16,75 10 8 8,00 1 4 0,00 2 5 0,75 32 26 25,50 219,517 5 82 82 540 184127

83 137 B*RCU  Y 11C 20 16 16,00 7 10 4,50 4 5 2,75 4 8 2,00 35 39 25,25 219,037 24 83 83 542 184777

84 122 LİONEL ŞEVVAL 11C 21 10 18,50 4 5 2,75 3 5 1,75 3 3 2,25 31 23 25,25 219,030 25 84 84 543 184781

85 106 İSMAİL  KAYA 11B 21 19 16,25 13 7 11,25 1 5 -0,25 2 16 -2,00 37 47 25,25 218,218 12 85 85 550 185670

86 72 YILDIZ E 12B 16 8 14,00 10 3 9,25 2 1 1,75 28 12 25,00 217,948 10 86 86 551 185921

87 110 ÜMMÜGÜLSÜMM 11C 20 10 17,50 10 4 9,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 30 21 24,75 216,876 26 87 87 555 187339

88 19 SÜMBÜL 12A 22 14 18,50 10 9 7,75 0 4 -1,00 1 7 -0,75 33 34 24,50 216,224 16 88 88 561 188134

89 137 MELİSA ALTUN 11B 18 20 13,00 10 2 9,50 1 2 0,50 1 0 1,00 30 24 24,00 215,265 13 89 89 564 189123

90 555 ÖGEL KASIM PAŞA 11A 16 12 13,00 12 2 11,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 16 24,00 215,009 6 90 90 566 189417

91 83 SELEN MERVE ÖGEL 11A 18 19 13,25 7 10 4,50 7 6 5,50 32 35 23,25 214,012 7 91 91 570 190694

92 293 MUSTAFA YILDIZ 11C 22 12 19,00 1 1 0,75 5 5 3,75 28 18 23,50 213,379 27 92 92 574 191412

93 15 MUHAMMED 12B 18 12 15,00 10 5 8,75 2 4 1,00 0 5 -1,25 30 26 23,50 213,259 11 93 93 575 191526

94 132 KEREM AKTÜRKOĞLU 11B 14 18 9,50 11 4 10,00 1 1 0,75 3 2 2,50 29 25 22,75 212,007 14 94 94 577 192850

95 141 BEYZA ARSLAN 11B 20 15 16,25 6 10 3,50 2 9 -0,25 4 3 3,25 32 37 22,75 211,986 15 95 95 578 192877

96 39 POLAT 12B 22 15 18,25 8 9 5,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 30 28 23,00 211,818 12 96 96 579 193073
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,1 11,4 20,27 10,5 4,4 9,42 10,0 4,5 8,90 5,1 3,5 4,23 48,8 23,7 42,82 267,680

Okul Ortalaması 21,1 12,7 17,92 10,4 4,9 9,17 3,5 3,0 2,73 2,6 3,5 1,68 37,5 24,0 31,50 235,060

KATILIMLAR

97 99 LEO MS 11C 19 20 14,00 10 8 8,00 2 9 -0,25 3 9 0,75 34 46 22,50 210,787 28 97 97 582 194005

98 44 BORA 12A 18 16 14,00 10 5 8,75 0 3 -0,75 28 24 22,00 208,999 17 98 98 592 196079

99 35 ÖMER KGÜL 12C 15 16 11,00 7 3 6,25 6 9 3,75 1 1 0,75 29 29 21,75 208,624 18 99 99 593 196310

100 60 RABİA SAVSİN 12B 19 15 15,25 9 9 6,75 0 2 -0,50 3 12 0,00 31 38 21,50 207,659 13 100 100 601 197366

101 114 SABRİYE LEVENT 11B 16 9 13,75 10 7 8,25 0 6 -1,50 1 1 0,75 27 23 21,25 207,137 16 101 101 602 197818

102 23 SU 12B 15 17 10,75 9 3 8,25 1 3 0,25 2 1 1,75 27 24 21,00 206,680 14 102 102 603 198438

103 0 ĞĞĞ 12 20 14 16,50 5 6 3,50 2 6 0,50 2 6 0,50 29 32 21,00 206,250 3 103 103 606 198764

104 96 MELİSA AYDIN 11C 17 17 12,75 9 8 7,00 1 7 -0,75 3 8 1,00 30 40 20,00 203,539 29 104 104 613 201387

105 51 ŞAKKO 12B 18 17 13,75 7 5 5,75 1 2 0,50 26 24 20,00 203,397 15 105 105 614 201477

106 112 ELİF YILMAZ 11B 16 20 11,00 10 10 7,50 0 2 -0,50 2 5 0,75 28 37 18,75 199,862 17 106 106 623 204799

107 61 İ      S 12 13 16 9,00 10 5 8,75 1 0 1,00 1 4 0,00 25 25 18,75 199,743 4 107 107 625 204909

108 94 ALİ TAŞ 11A 14 20 9,00 10 8 8,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 26 29 18,75 199,679 8 108 108 626 205013

109 123 BUSE KARAKURT 11B 14 12 11,00 7 9 4,75 2 2 1,50 1 0 1,00 24 23 18,25 198,424 18 109 109 632 206087

110 41 DİLAN S 12B 15 23 9,25 11 6 9,50 0 4 -1,00 26 33 17,75 196,599 16 110 110 644 207881

111 133 HİRA ALTUN 11B 13 16 9,00 10 7 8,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 23 26 16,50 193,100 19 111 111 656 210793

112 91 İREM SOLA 11A 10 13 6,75 10 4 9,00 1 6 -0,50 2 7 0,25 23 30 15,50 190,332 9 112 112 663 212992

113 334 KURTBOZ 12B 12 22 6,50 11 6 9,50 0 2 -0,50 23 30 15,50 190,175 17 113 113 664 213176

114 82 NİSANUR AKSU 11A 13 18 8,50 8 7 6,25 21 25 14,75 188,022 10 114 114 668 214833

115 79 ARZU ENİS 12B 7 7 5,25 9 6 7,50 1 6 -0,50 2 2 1,50 19 21 13,75 185,500 18 115 115 676 216803

116 88 RABİA KILIÇ 11A 14 22 8,50 4 3 3,25 18 25 11,75 179,211 11 116 116 691 221327

117 144 N YMAR JUNIOR 11A 1 8 -1,00 11 6 9,50 2 2 1,50 1 1 0,75 15 17 10,75 176,685 12 117 117 694 223042

118 49 BÜŞRA 12B 10 25 3,75 10 7 8,25 0 6 -1,50 2 11 -0,75 22 49 9,75 173,331 19 118 118 700 225244

119 75 SUDENAZ DEMİR 11A 13 24 7,00 8 12 5,00 0 6 -1,50 2 11 -0,75 23 53 9,75 173,239 13 119 119 701 225314

120 38 BETÜL K 12B 9 6 7,50 9 6 7,50 166,759 20 120 120 711 229315

121 0 ZED 12C 6 11 3,25 3 6 1,50 2 0 2,00 2 7 0,25 13 24 7,00 165,441 19 121 121 712 229997

122 42 DMRTS 12B 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 6 -1,50

123 36 C RONALDO 12B 2 15 -1,75 1 17 -3,25 3 32 -5,00
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