
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KARS SARIKAMIŞ ŞEHİT BİNBAŞI BEDİR KARABIYIK ANADOLU LİSESİ9.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ 1 64 64 64 15802

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 17,7 8,7 15,51 18,1 7,6 16,25 9,3 6,7 7,62 14,8 7,9 12,83 59,9 30,9 52,21 297,430

Okul Ortalaması 16,6 9,4 14,27 18,5 7,8 16,55 3,1 5,1 1,82 12,3 8,3 10,22 50,5 30,6 42,86 269,400

KATILIMLAR

1 249 SÜMEYYE YİLDİZ  9A 25 5 23,75 22 6 20,50 14 8 12,00 23 6 21,50 84 25 77,75 373,489 1 1 1 1 2864

2 254 MERVE KARABAYIR  9A 19 8 17,00 24 5 22,75 14 7 12,25 22 6 20,50 79 26 72,50 358,545 2 2 2 2 3863

3 272 BUSENAZ KARAKOÇ  9B 24 6 22,50 23 6 21,50 14 8 12,00 16 13 12,75 77 33 68,75 346,248 1 3 3 3 4756

4 221 BÜŞRA ÖZCAN  9A 20 10 17,50 23 6 21,50 8 9 5,75 19 8 17,00 70 33 61,75 326,026 3 4 4 4 6256

5 283 DERYA ATMACA  9B 19 10 16,50 22 7 20,25 11 4 10,00 14 11 11,25 66 32 58,00 314,653 2 5 5 5 7067

6 222 SENEM EKİNCİ  9A 19 10 16,50 22 7 20,25 3 6 1,50 21 7 19,25 65 30 57,50 313,470 4 6 6 6 7151

7 232 ELİF YALÇIN  9A 23 7 21,25 23 4 22,00 4 11 1,25 15 7 13,25 65 29 57,75 313,364 5 7 7 7 7165

8 250 ÜMMÜ KARATAŞ  9A 21 9 18,75 22 6 20,50 1 2 0,50 18 4 17,00 62 21 56,75 310,833 6 8 8 8 7345

9 227 RABİA ÇAYIR  9A 20 6 18,50 23 3 22,25 1 5 -0,25 16 5 14,75 60 19 55,25 306,267 7 9 9 9 7678

10 262 ESRA ASLAN  9B 24 3 23,25 23 4 22,00 2 4 1,00 11 8 9,00 60 19 55,25 305,419 3 10 10 10 7746

11 264 ELANUR ÇELİK  9B 23 6 21,50 21 7 19,25 3 3 2,25 13 8 11,00 60 24 54,00 301,969 4 11 11 11 7998

12 243 SEDANUR AYBOĞAN  9A 23 5 21,75 16 8 14,00 3 2 2,50 16 4 15,00 58 19 53,25 299,842 8 12 12 12 8168

13 251 YUNUS ATEŞ  9A 17 10 14,50 23 6 21,50 3 5 1,75 16 9 13,75 59 30 51,50 295,474 9 13 13 13 8477

14 270 MERVE SATIÇ  9B 21 7 19,25 19 5 17,75 4 6 2,50 14 8 12,00 58 26 51,50 294,787 5 14 14 14 8527

15 236 M BURAK MADAK  9A 20 8 18,00 20 7 18,25 0 1 -0,25 16 6 14,50 56 22 50,50 292,043 10 15 15 15 8730

16 253 ŞEYMA  K  9A 21 5 19,75 20 6 18,50 2 1 1,75 11 6 9,50 54 18 49,50 288,610 11 16 16 16 8982

17 277 SHELLY MAİ*  9B 15 14 11,50 21 6 19,50 4 7 2,25 17 6 15,50 57 33 48,75 287,668 6 17 17 17 9039

18 286 RABİANUR ÇAMLI  9B 17 11 14,25 18 10 15,50 7 11 4,25 17 11 14,25 59 43 48,25 285,757 7 18 18 18 9174

19 245 SEMANUR KAZANCI  9A 20 9 17,75 19 7 17,25 3 2 2,50 13 9 10,75 55 27 48,25 285,162 12 19 19 19 9228

20 244 ŞEVVAL   ALKAN  9A 22 5 20,75 22 4 21,00 0 2 -0,50 7 0 7,00 51 11 48,25 284,622 13 20 20 20 9276

21 241 ELİF  9A 16 11 13,25 21 6 19,50 4 4 3,00 14 9 11,75 55 30 47,50 283,533 14 21 21 21 9354

22 285 EMEL YILDIRIM  9B 18 10 15,50 18 9 15,75 6 5 4,75 13 7 11,25 55 31 47,25 282,469 8 22 22 22 9445

23 268 AYSEL ÇETİNKAYA  9B 20 8 18,00 19 9 16,75 1 5 -0,25 15 9 12,75 55 31 47,25 282,204 9 23 23 23 9465

24 193 SAMET DOĞAN  9A 19 9 16,75 21 9 18,75 1 2 0,50 13 14 9,50 54 34 45,50 276,976 15 24 24 24 9879

25 248 KARDELEN YÜKSEKDAĞ 9A 20 8 18,00 18 9 15,75 4 4 3,00 12 13 8,75 54 34 45,50 276,783 16 25 25 25 9894

26 271 ASMİN KARAKURT  9B 20 10 17,50 20 8 18,00 2 0 2,00 11 14 7,50 53 32 45,00 275,295 10 26 26 26 9991

27 275 MUHAMMET ŞEKİ  9B 17 10 14,50 20 9 17,75 1 5 -0,25 14 5 12,75 52 29 44,75 275,144 11 27 27 27 10007

28 263 FUNDA KARAKURT  9B 22 6 20,50 15 12 12,00 4 10 1,50 14 12 11,00 55 40 45,00 275,045 12 28 28 28 10016

29 279 ASİ KARAKURT  9B 20 8 18,00 20 8 18,00 2 3 1,25 10 10 7,50 52 29 44,75 274,479 13 29 29 29 10055

30 246 RUKEN BALTA  9A 18 9 15,75 19 6 17,50 3 1 2,75 11 10 8,50 51 26 44,50 274,060 17 30 30 30 10097

31 223 HÜMEYRA   *HLİVAN  9A 19 8 17,00 19 10 16,50 1 4 0,00 13 8 11,00 52 30 44,50 273,997 18 31 31 31 10100

32 224 HÜMEYRA ASLAN  9A 21 8 19,00 19 8 17,00 1 9 -1,25 12 9 9,75 53 34 44,50 273,687 19 32 32 32 10128

33 220 ESMANUR ÖZDEMİR  9A 17 9 14,75 21 5 19,75 1 6 -0,50 13 11 10,25 52 31 44,25 273,508 20 33 33 33 10143

34 235 YUSUF SAPİL  9A 15 6 13,50 21 5 19,75 1 2 0,50 12 8 10,00 49 21 43,75 272,158 21 34 34 34 10246

35 266 ECRİN DOĞANAY  9B 15 13 11,75 17 9 14,75 10 8 8,00 12 13 8,75 54 43 43,25 270,832 14 35 35 35 10328

36 295 BEYZA TOPTAŞ  9A 17 11 14,25 19 8 17,00 5 8 3,00 12 13 8,75 53 40 43,00 269,756 22 36 36 36 10400

37 240 HATİCE BUSE BEYİS  9A 17 10 14,50 20 9 17,75 1 3 0,25 11 7 9,25 49 29 41,75 265,986 23 37 37 37 10660

38 269 TAHA ÇOLAK  9A 14 16 10,00 19 11 16,25 6 11 3,25 14 10 11,50 53 48 41,00 264,406 24 38 38 38 10773

39 284 SUDENAZ ÖZDEMİR  9B 17 10 14,50 18 11 15,25 1 4 0,00 14 13 10,75 50 38 40,50 262,288 15 39 39 39 10898

40 188 İLAYDA EJDER  9A 17 7 15,25 14 15 10,25 1 4 0,00 16 5 14,75 48 31 40,25 261,599 25 40 40 40 10935

41 281 CANSU ALKAN  9B 17 11 14,25 18 10 15,50 0 8 -2,00 14 8 12,00 49 37 39,75 260,116 16 41 41 41 11033

42 225 AVİN DAŞ   A 13 12 10,00 16 10 13,50 3 1 2,75 14 5 12,75 46 28 39,00 258,444 1 42 42 42 11137

43 267 BERAT ÇAMLI  9B 13 14 9,50 22 7 20,25 3 13 -0,25 13 14 9,50 51 48 39,00 258,379 17 43 43 43 11143

44 259 AZRA YILDIRIM  9B 19 7 17,25 16 5 14,75 2 2 1,50 6 4 5,00 43 18 38,50 255,689 18 44 44 44 11284

45 290 ROJDA ÇAMLI  9B 17 9 14,75 19 10 16,50 1 8 -1,00 9 9 6,75 46 36 37,00 251,575 19 45 45 45 11531

46 274 CANSU KAZANCI  9B 15 13 11,75 18 9 15,75 3 3 2,25 9 9 6,75 45 34 36,50 250,462 20 46 46 46 11593

47 230 AYŞENUR İĞREK  9A 15 10 12,50 16 9 13,75 4 2 3,50 8 8 6,00 43 29 35,75 248,080 26 47 47 47 11709

48 265 ABDULLAH KARATAŞ  9B 12 12 9,00 20 9 17,75 0 1 -0,25 9 1 8,75 41 23 35,25 247,142 21 48 48 48 11760
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Genel Ortalama 17,7 8,7 15,51 18,1 7,6 16,25 9,3 6,7 7,62 14,8 7,9 12,83 59,9 30,9 52,21 297,430
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49 280 CANER KARADAĞ  9B 17 11 14,25 17 12 14,00 2 4 1,00 10 15 6,25 46 42 35,50 247,111 22 49 49 49 11763

50 255 ERAY AYBOĞAN  9B 12 14 8,50 21 6 19,50 3 6 1,50 7 8 5,00 43 34 34,50 244,802 23 50 50 50 11896

51 256 BAHAR  9B 11 9 8,75 18 5 16,75 2 10 -0,50 11 8 9,00 42 32 34,00 243,427 24 51 51 51 11973

52 289 BERAT YILDIZ  9B 11 11 8,25 19 7 17,25 0 2 -0,50 10 6 8,50 40 26 33,50 241,969 25 52 52 52 12046

53 242 BİRSEN ÖZDEMİR  9A 13 8 11,00 16 9 13,75 1 2 0,50 10 10 7,50 40 29 32,75 239,317 27 53 53 53 12175

54 260 MUHAMED CAN ARAS  9B 6 8 4,00 19 4 18,00 3 5 1,75 10 7 8,25 38 24 32,00 238,002 26 54 54 54 12244

55 287 MUHAMMET AYDIN   10 9 7,75 19 10 16,50 1 6 -0,50 9 7 7,25 39 32 31,00 234,469 1 55 55 55 12389

56 237 SÜMEYRA ERGÜL  9A 15 9 12,75 11 16 7,00 4 1 3,75 10 10 7,50 40 36 31,00 233,829 28 56 56 56 12427

57 229 ZEMZEM ERDEN  9A 10 10 7,50 17 7 15,25 0 3 -0,75 9 6 7,50 36 26 29,50 230,002 29 57 57 57 12601

58 202 SEVGİ DEMİR  9B 8 16 4,00 14 13 10,75 2 1 1,75 13 8 11,00 37 38 27,50 224,585 27 58 58 58 12829

59 276 NURBANU KOÇ  9B 13 11 10,25 14 3 13,25 1 3 0,25 3 0 3,00 31 17 26,75 221,198 28 59 59 59 12949

60 238 KÜBRA KAZANCI  9A 11 8 9,00 12 6 10,50 1 2 0,50 7 5 5,75 31 21 25,75 218,465 30 60 60 60 13048

61 195 ÜMİTCAN  9B 9 6 7,50 9 6 7,50 1 7 -0,75 11 4 10,00 30 23 24,25 214,321 29 61 61 61 13186

62 261 ELANUR ARAZ  9B 12 8 10,00 13 8 11,00 0 14 -3,50 5 9 2,75 30 39 20,25 201,682 30 62 62 62 13611

63 155 YUNUS EMRE POLAT  9B 8 10 5,50 11 12 8,00 0 6 -1,50 6 14 2,50 25 42 14,50 184,972 31 63 63 63 14066

64 0 HASAN EFE ATAMAN  9A 4 22 -1,50 6 13 2,75 4 15 0,25 3 14 -0,50 17 64 1,00 145,181 31 64 64 64 15248
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