
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KARS SARIKAMIŞ ŞEHİT BİNBAŞI BEDİR KARABIYIK ANADOLU LİSESİ10.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ 1 53 53 53 13009

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,5 8,8 13,33 15,0 8,3 12,95 7,2 6,2 5,60 13,9 6,8 12,17 51,6 30,1 44,05 273,110

Okul Ortalaması 16,6 9,0 14,37 14,6 9,6 12,25 1,9 4,9 0,71 9,6 7,2 7,82 42,8 30,7 35,15 246,110

KATILIMLAR

1 149 ARDA ÖZTÜRK 10B 23 5 21,75 20 6 18,50 7 6 5,50 18 6 16,50 68 23 62,25 326,956 1 1 1 1 3301

2 191 NEHİR YILDIZ 10B 22 8 20,00 22 7 20,25 4 6 2,50 20 8 18,00 68 29 60,75 322,735 2 2 2 2 3534

3 0 AZRA N AKTAŞŞ 10B 25 5 23,75 20 9 17,75 4 2 3,50 18 10 15,50 67 26 60,50 321,396 3 3 3 3 3602

4 19 ELİF NİSA MER * 10A 24 3 23,25 20 7 18,25 4 2 3,50 14 6 12,50 62 18 57,50 312,323 1 4 4 4 4098

5 454 HAYRUNİSA ÇAMLI 10A 20 9 17,75 18 6 16,50 4 6 2,50 19 3 18,25 61 24 55,00 305,753 2 5 5 5 4443

6 181 NUREVŞAN KARAKURTB10B 22 7 20,25 21 8 19,00 2 5 0,75 17 9 14,75 62 29 54,75 304,536 4 6 6 6 4502

7 104 KÜBRA KARATAŞ 10B 21 7 19,25 22 8 20,00 0 5 -1,25 18 10 15,50 61 30 53,50 300,939 5 7 7 7 4702

8 214 AYÇA NUR TOPTAŞ 10B 23 7 21,25 21 8 19,00 1 2 0,50 13 7 11,25 58 24 52,00 296,000 6 8 8 8 4976

9 199 HAYAT KİRMAN 10B 22 7 20,25 20 8 18,00 1 13 -2,25 17 10 14,50 60 38 50,50 291,751 7 9 9 9 5257

10 180 NİSANUR YILDIZ 10A 18 5 16,75 21 6 19,50 2 3 1,25 12 3 11,25 53 17 48,75 286,815 3 10 10 10 5558

11 210 ESİN YILMAZ 10B 22 6 20,50 14 7 12,25 4 9 1,75 16 8 14,00 56 30 48,50 285,686 8 11 11 11 5615

12 172 HACER ÇETİNKAYA 10A 20 4 19,00 18 5 16,75 4 3 3,25 10 6 8,50 52 18 47,50 282,655 4 12 12 12 5796

13 173 FURKAN BORA 10A 22 6 20,50 21 4 20,00 1 2 0,50 6 9 3,75 50 21 44,75 274,004 5 13 13 13 6300

14 213 AYŞE KÇK 10B 20 7 18,25 19 10 16,50 1 5 -0,25 12 9 9,75 52 31 44,25 273,033 9 14 14 14 6359

15 147 BUSE KIZILKAYA 10A 20 9 17,75 20 8 18,00 2 6 0,50 8 6 6,50 50 29 42,75 268,459 6 15 15 15 6605

16 190 MELİSA POLAT 10B 24 4 23,00 10 10 7,50 1 4 0,00 14 11 11,25 49 29 41,75 264,961 10 16 16 16 6833

17 156 HALİLL 10A 18 9 15,75 15 15 11,25 2 2 1,50 14 7 12,25 49 33 40,75 262,937 7 17 17 17 6951

18 177 MERVE KARAKURT 10B 19 8 17,00 12 14 8,50 2 6 0,50 16 5 14,75 49 33 40,75 262,875 11 18 18 18 6957

19 170 SONGÜL BORA 10A 20 7 18,25 9 8 7,00 2 3 1,25 16 8 14,00 47 26 40,50 261,931 8 19 19 19 7025

20 143 ZEYNEP ÖZÇAN 10A 16 9 13,75 14 12 11,00 1 6 -0,50 18 8 16,00 49 35 40,25 261,844 9 20 20 20 7031

21 0 AKİF TAŞ 10A 15 8 13,00 17 9 14,75 2 8 0,00 14 6 12,50 48 31 40,25 261,802 10 21 21 21 7034

22 545 ERTAN AKSOY 10B 17 10 14,50 18 10 15,50 2 8 0,00 12 9 9,75 49 37 39,75 259,994 12 22 22 22 7163

23 196 SULTAN İSTEK 10B 17 7 15,25 12 7 10,25 6 8 4,00 12 7 10,25 47 29 39,75 259,916 13 23 23 23 7169

24 145 YUSUF ARAS ÖZDEMİR 10A 14 12 11,00 20 7 18,25 1 7 -0,75 12 10 9,50 47 36 38,00 255,178 11 24 24 24 7468

25 184 KERİM TOLGA GÜLÇİÇEK10B 16 10 13,50 15 13 11,75 0 2 -0,50 15 9 12,75 46 34 37,50 253,480 14 25 25 25 7572

26 64 ECE NAZ YILMAZ 10A 19 10 16,50 18 12 15,00 2 12 -1,00 10 15 6,25 49 49 36,75 250,576 12 26 26 26 7758

27 208 DİLA FİL 10B 16 13 12,75 19 10 16,50 1 2 0,50 6 3 5,25 42 28 35,00 245,763 15 27 27 27 8082

28 146 BAHAR ALKAN 10A 19 6 17,50 13 8 11,00 3 6 1,50 5 7 3,25 40 27 33,25 239,805 13 28 28 28 8415

29 219 MELİKE 10A 14 12 11,00 16 9 13,75 1 4 0,00 9 4 8,00 40 29 32,75 239,337 14 29 29 29 8441

30 207 MEHMET   EN   YİLDİZ 10B 15 14 11,50 18 11 15,25 3 3 2,25 7 18 2,50 43 46 31,50 235,294 16 30 30 30 8700

31 162 NİSANUR DELİBAŞ 10A 18 10 15,50 12 9 9,75 3 8 1,00 8 12 5,00 41 39 31,25 234,123 15 31 31 31 8771

32 178 HATİCE AY 10A 20 7 18,25 12 11 9,25 5 5 3,75 37 23 31,25 233,565 16 32 32 32 8803

33 155 SEMA ŞİMŞEK 10A 19 9 16,75 12 8 10,00 1 3 0,25 5 4 4,00 37 24 31,00 233,169 17 33 33 33 8832

34 158 SEDA NUR 10A 21 4 20,00 9 10 6,50 5 3 4,25 35 17 30,75 232,005 18 34 34 34 8900

35 200 EYLEM CİHANGİR 10B 15 12 12,00 12 7 10,25 3 3 2,25 5 3 4,25 35 25 28,75 227,033 17 35 35 35 9167

36 189 ENES POLAT 10B 15 7 13,25 16 8 14,00 1 1 0,75 32 16 28,00 224,476 18 36 36 36 9327

37 194 TUĞÇE KOÇA K 10B 12 7 10,25 11 10 8,50 0 6 -1,50 12 8 10,00 35 31 27,25 222,981 19 37 37 37 9409

38 153 SİBEL ÖZKAN 10A 16 9 13,75 11 10 8,50 1 4 0,00 6 7 4,25 34 30 26,50 220,042 19 38 38 38 9576

39 166 BERAT ALKANN 10A 12 17 7,75 17 13 13,75 4 7 2,25 6 18 1,50 39 55 25,25 216,954 20 39 39 39 9743

40 154 YASİN GÖK 10A 15 13 11,75 15 12 12,00 2 5 0,75 3 10 0,50 35 40 25,00 215,643 21 40 40 40 9809

41 167 DİDEM AYGÜN   15 10 12,50 14 9 11,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 30 23 24,25 213,311 1 41 41 41 9937

42 161 CELAL 10A 7 3 6,25 10 4 9,00 6 1 5,75 3 2 2,50 26 10 23,50 211,929 22 42 42 42 10017

43 257 ZEYNEP YILDIRIM 10A 14 11 11,25 13 10 10,50 0 10 -2,50 7 12 4,00 34 43 23,25 210,587 23 43 43 43 10098

44 182 NUR 10B 14 9 11,75 6 7 4,25 0 6 -1,50 9 7 7,25 29 29 21,75 206,143 20 44 44 44 10306

45 169 İLKNUR UCUN 10A 16 10 13,50 12 13 8,75 0 7 -1,75 3 9 0,75 31 39 21,25 204,153 24 45 45 45 10409

46 203 HATİCE TOPU 10B 14 16 10,00 12 18 7,50 0 1 -0,25 7 13 3,75 33 48 21,00 203,976 21 46 46 46 10420

47 174 AYŞEGÜL AĞAÇ 10A 10 16 6,00 13 10 10,50 1 2 0,50 4 1 3,75 28 29 20,75 203,745 25 47 47 47 10433

48 171 HELİN HİRA ÇAMLI 10A 8 5 6,75 7 14 3,50 2 4 1,00 6 1 5,75 23 24 17,00 192,455 26 48 48 48 10988

                                                1 / 2



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KARS SARIKAMIŞ ŞEHİT BİNBAŞI BEDİR KARABIYIK ANADOLU LİSESİ10.SINIF AKADEMİK GELİŞİM ANALİZİ 1 53 53 53 13009
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Genel Ortalama 15,5 8,8 13,33 15,0 8,3 12,95 7,2 6,2 5,60 13,9 6,8 12,17 51,6 30,1 44,05 273,110
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KATILIMLAR

49 204 NAZLIİREM YILDIRIM 10B 9 15 5,25 8 15 4,25 0 6 -1,50 8 6 6,50 25 42 14,50 185,165 22 49 49 49 11233

50 198 MELEK SADE 10B 8 7 6,25 8 4 7,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 18 15 14,25 184,073 23 50 50 50 11269

51 192 SAMET DEMİR 10B 9 17 4,75 13 11 10,25 0 3 -0,75 0 6 -1,50 22 37 12,75 179,649 24 51 51 51 11438

52 309 BÜŞRA SAKİNAK 10B 8 18 3,50 2 22 -3,50 3 12 0,00 10 15 6,25 23 67 6,25 160,583 25 52 52 52 11975

53 218 SERHAT ÇALIŞIR 10B 3 11 0,25 8 10 5,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 13 29 5,75 159,242 26 53 53 53 12003
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