
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KARS SARIKAMIŞ ŞEHİT BİNBAŞI BEDİR KARABIYIK ANADOLU LİSESİMİKRO ORİJİNAL TYT 2 109 109 109 38624

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 10,4 21,71 10,5 5,0 9,27 11,5 3,6 10,58 6,2 3,0 5,49 52,6 22,0 47,05 278,600

Okul Ortalaması 25,2 11,3 22,42 10,9 5,7 9,51 5,4 2,5 4,76 4,5 3,2 3,68 46,1 22,8 40,37 262,330

KATILIMLAR

1 24 FATMA ÇAN 12C 31 9 28,75 11 8 9,00 29 4 28,00 14 5 12,75 85 26 78,50 377,046 1 1 1 1 4354

2 53 İKRA BORA 12C 34 5 32,75 11 5 9,75 25 4 24,00 12 6 10,50 82 20 77,00 372,097 2 2 2 2 4805

3 4 AYSİMA YILDIZ 12C 30 10 27,50 13 3 12,25 20 6 18,50 18 2 17,50 81 21 75,75 370,116 3 3 3 3 5014

4 59 MELEKSU NAR 12C 34 4 33,00 14 2 13,50 22 2 21,50 9 5 7,75 79 13 75,75 367,866 4 4 4 4 5229

5 37 HAYRUNİSA KARABAYIR12C 29 11 26,25 12 4 11,00 20 7 18,25 14 4 13,00 75 26 68,50 347,912 5 5 5 5 7495

6 17 ELANUR KARATAŞ 12A 37 3 36,25 18 1 17,75 8 3 7,25 5 0 5,00 68 7 66,25 339,454 1 6 6 6 8584

7 48 KARDELEN DİVANİ 12B 33 7 31,25 13 5 11,75 17 3 16,25 6 6 4,50 69 21 63,75 332,046 1 7 7 7 9603

8 30 HİLAL 12A 33 6 31,50 12 6 10,50 21 0 21,00 1 3 0,25 67 15 63,25 329,619 2 8 8 8 9988

9 64 ESMANUR CEBİR 12C 30 8 28,00 12 5 10,75 9 2 8,50 13 3 12,25 64 18 59,50 321,383 6 9 9 9 11222

10 26 PAKKO 12B 31 7 29,25 13 3 12,25 8 2 7,50 10 4 9,00 62 16 58,00 316,267 2 10 10 10 12037

11 139 KARDELEN ALKAN 11C 28 11 25,25 13 3 12,25 15 3 14,25 8 7 6,25 64 24 58,00 315,722 1 11 11 11 12133

12 11 RABİA CALAY 12C 32 8 30,00 14 5 12,75 10 11 7,25 9 8 7,00 65 32 57,00 312,889 7 12 12 12 12667

13 52 SEVDA TEKİNO 12B 30 9 27,75 15 4 14,00 9 0 9,00 5 3 4,25 59 16 55,00 306,478 3 13 13 13 13821

14 77 CEYDA YILDIZ 11C 33 5 31,75 10 5 8,75 12 0 12,00 3 4 2,00 58 14 54,50 304,387 2 14 14 14 14205

15 108 BEDRİ 11C 28 10 25,50 13 5 11,75 8 3 7,25 10 3 9,25 59 21 53,75 303,947 3 15 15 15 14290

16 73 ÖYKÜ UTKAN 12C 24 13 20,75 10 8 8,00 17 5 15,75 9 6 7,50 60 32 52,00 298,477 8 16 16 16 15266

17 40 ALİ İSA İKİ 12B 27 11 24,25 14 2 13,50 13 2 12,50 2 0 2,00 56 15 52,25 297,986 4 17 17 17 15345

18 114 KENANNN 11A 30 9 27,75 17 2 16,50 4 4 3,00 5 1 4,75 56 16 52,00 297,841 1 18 18 18 15372

19 54 UBEYDULLAH DEMİRCİ 12B 27 12 24,00 18 2 17,50 0 1 -0,25 11 7 9,25 56 22 50,50 294,530 5 19 19 19 16019

20 84 ÇAĞAN ERDOĞDU 11C 28 9 25,75 13 3 12,25 10 0 10,00 3 1 2,75 54 13 50,75 293,725 4 20 20 20 16172

21 16 ALİBEYS 12A 28 10 25,50 16 4 15,00 6 6 4,50 7 6 5,50 57 26 50,50 293,641 3 21 21 21 16187

22 89 FATMANUR KARABULUT11C 28 10 25,50 14 3 13,25 9 4 8,00 5 6 3,50 56 23 50,25 292,445 5 22 22 22 16431

23 85 ASAMET SAĞDIÇ 11C 29 7 27,25 9 9 6,75 6 2 5,50 10 4 9,00 54 22 48,50 288,447 6 23 23 23 17244

24 13 GÜRKAN DAMA 12C 19 9 16,75 14 6 12,50 10 1 9,75 11 7 9,25 54 23 48,25 288,015 9 24 24 24 17321

25 14 BAHAR ÇELİK 12C 26 13 22,75 13 7 11,25 8 4 7,00 8 5 6,75 55 29 47,75 285,879 10 25 25 25 17783

26 109 BETÜL ÖGEL 11B 24 14 20,50 12 6 10,50 9 1 8,75 9 5 7,75 54 26 47,50 285,400 1 26 26 26 17890

27 117 ŞUT 11C 29 9 26,75 10 4 9,00 7 3 6,25 7 6 5,50 53 22 47,50 284,776 7 27 27 27 18024

28 34 DOĞAN 12C 28 9 25,75 13 5 11,75 4 4 3,00 8 6 6,50 53 24 47,00 283,584 11 28 28 28 18287

29 55 MERVE 12A 34 0 34,00 13 6 11,50 3 5 1,75 50 11 47,25 283,114 4 29 29 29 18375

30 68 MAHİNUR GÜNDÜZ 12C 26 8 24,00 9 2 8,50 13 3 12,25 4 7 2,25 52 20 47,00 282,630 12 30 30 30 18494

31 67 NURAN GÖK 12C 28 11 25,25 10 8 8,00 7 4 6,00 9 8 7,00 54 31 46,25 281,467 13 31 31 31 18740

32 119 ELANURSAĞLAM 11C 27 10 24,50 12 2 11,50 5 1 4,75 6 4 5,00 50 17 45,75 279,611 8 32 32 32 19163

33 28 MELİKE 12A 25 12 22,00 13 3 12,25 8 2 7,50 4 0 4,00 50 17 45,75 279,440 5 33 33 33 19199

34 65 NİSA 12C 27 12 24,00 6 8 4,00 12 4 11,00 8 8 6,00 53 32 45,00 277,564 14 34 34 34 19607

35 8 İSA 12C 25 10 22,50 12 4 11,00 12 2 11,50 49 16 45,00 276,332 15 35 35 35 19873

36 62 ECEM 12B 25 12 22,00 13 5 11,75 3 4 2,00 9 2 8,50 50 23 44,25 276,048 6 36 36 36 19942

37 63 BCAN 12 28 11 25,25 11 8 9,00 6 5 4,75 6 2 5,50 51 26 44,50 276,025 1 37 37 37 19944

38 50 ZEYNEP TURAN 12C 27 11 24,25 9 7 7,25 11 5 9,75 4 3 3,25 51 26 44,50 275,521 16 38 38 38 20050

39 5 TAHA K 12A 28 11 25,25 13 7 11,25 9 3 8,25 0 1 -0,25 50 22 44,50 274,770 6 39 39 39 20216

40 66 EMİN ALTUN 12C 27 9 24,75 11 3 10,25 5 3 4,25 6 5 4,75 49 20 44,00 274,418 17 40 40 40 20273

41 0 ZEYNEP 11C 27 10 24,50 12 2 11,50 3 3 2,25 6 3 5,25 48 18 43,50 273,085 9 41 41 41 20561

42 27 RABİA TAŞ 12A 30 10 27,50 12 7 10,25 5 2 4,50 2 3 1,25 49 22 43,50 272,129 7 42 42 42 20772

43 15 EDİP 12B 30 7 28,25 8 9 5,75 8 3 7,25 2 0 2,00 48 19 43,25 271,501 7 43 43 43 20928

44 7 ÖZLEM KIZILOK 12A 25 13 21,75 12 5 10,75 10 1 9,75 1 0 1,00 48 19 43,25 271,445 8 44 44 44 20940

45 20 ESSMA 12A 28 11 25,25 13 7 11,25 4 2 3,50 3 2 2,50 48 22 42,50 269,531 9 45 45 45 21365

46 38 BETÜL 12B 28 10 25,50 13 5 11,75 1 2 0,50 4 0 4,00 46 17 41,75 267,672 8 46 46 46 21802

47 74 MUSAB EFE DOĞAN 11C 23 13 19,75 14 2 13,50 4 0 4,00 5 3 4,25 46 18 41,50 267,115 10 47 47 47 21928

48 100 GÜLBEN ALKAN 11C 30 10 27,50 10 6 8,50 4 2 3,50 3 4 2,00 47 22 41,50 266,425 11 48 48 48 22097
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49 111 HELİN KARAKURT 11A 27 12 24,00 13 5 11,75 1 4 0,00 5 1 4,75 46 22 40,50 264,208 2 49 49 49 22631

50 3 GÖKSU GÖKMEN 12A 33 6 31,50 10 5 8,75 0 1 -0,25 43 12 40,00 261,526 10 50 50 50 23276

51 0 ESRA YLDZ 12B 27 11 24,25 15 5 13,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 45 21 39,75 260,863 9 51 51 51 23429

52 107 ZELAL MİR 11B 28 12 25,00 9 9 6,75 6 1 5,75 2 1 1,75 45 23 39,25 259,810 2 52 52 52 23687

53 56 SEMİH DEMİR 12B 28 11 25,25 12 7 10,25 4 7 2,25 2 2 1,50 46 27 39,25 259,789 10 53 53 53 23690

54 53 MR TED 11 27 10 24,50 9 8 7,00 4 5 2,75 6 6 4,50 46 29 38,75 258,971 1 54 54 54 23883

55 10 HACER 12A 29 9 26,75 10 9 7,75 5 5 3,75 1 1 0,75 45 24 39,00 258,837 11 55 55 55 23920

56 293 MUSTAFA YILDIZ 11C 22 16 18,00 9 3 8,25 11 4 10,00 3 2 2,50 45 25 38,75 258,650 12 56 56 56 24000

57 666 ADEM YILDIRIM 11B 23 14 19,50 14 4 13,00 6 2 5,50 43 20 38,00 257,152 3 57 57 57 24370

58 125 YAĞMUR 11C 28 6 26,50 8 3 7,25 0 3 -0,75 5 1 4,75 41 13 37,75 256,070 13 58 58 58 24586

59 76 AYBOĞAN 11C 24 11 21,25 12 4 11,00 3 2 2,50 3 0 3,00 42 17 37,75 255,812 14 59 59 59 24662

60 0 KENAN YILDIZ 11 24 13 20,75 9 8 7,00 2 2 1,50 9 4 8,00 44 27 37,25 255,426 2 60 60 60 24752

61 90 SEDEF BORA 11A 23 14 19,50 12 6 10,50 6 1 5,75 2 1 1,75 43 22 37,50 254,826 3 61 61 61 24907

62 113 MERT KOÇ 11C 25 12 22,00 5 6 3,50 8 3 7,25 5 2 4,50 43 23 37,25 254,586 15 62 62 62 24953

63 226 ARDA ÇELİK 12C 24 13 20,75 14 5 12,75 4 1 3,75 42 19 37,25 254,544 18 63 63 63 24964

64 33 MELEK AYDIN 12A 26 13 22,75 11 7 9,25 4 4 3,00 3 3 2,25 44 27 37,25 254,137 12 64 64 64 25068

65 91 İREM SOLA 11A 23 5 21,75 11 6 9,50 3 3 2,25 5 6 3,50 42 20 37,00 253,704 4 65 65 65 25163

66 94 ALİ TAŞ 11A 24 13 20,75 12 5 10,75 5 1 4,75 1 2 0,50 42 21 36,75 252,335 5 66 66 66 25497

67 115 ELİF ALEMDAR 11B 27 13 23,75 10 6 8,50 0 1 -0,25 5 3 4,25 42 23 36,25 251,631 4 67 67 67 25652

68 87 BİRCAN 11B 28 7 26,25 12 7 10,25 40 14 36,50 251,393 5 68 68 68 25733

69 134 ADNAN 11C 24 14 20,50 9 2 8,50 1 1 0,75 7 5 5,75 41 22 35,50 249,827 16 69 69 69 26061

70 141 BEYZA 11B 24 12 21,00 11 6 9,50 3 6 1,50 4 2 3,50 42 26 35,50 249,328 6 70 70 70 26152

71 45 K CİHANGİR 12B 26 12 23,00 11 6 9,50 4 4 3,00 41 22 35,50 248,515 11 71 71 71 26330

72 6 İREMSU CEBİR 12A 24 11 21,25 13 4 12,00 1 1 0,75 1 0 1,00 39 16 35,00 247,333 13 72 72 72 26587

73 25 ZEHRA KOÇAK 12C 24 9 21,75 9 3 8,25 4 5 2,75 3 4 2,00 40 21 34,75 246,773 19 73 73 73 26734

74 142 İREM SU ALTUN 11C 28 10 25,50 9 9 6,75 1 2 0,50 4 10 1,50 42 31 34,25 245,118 17 74 74 74 27089

75 60 RABİA SAVSİN 12B 26 13 22,75 10 10 7,50 1 2 0,50 5 7 3,25 42 32 34,00 244,832 12 75 75 75 27168

76 120 EYLEM ALICI 11B 25 8 23,00 6 4 5,00 6 0 6,00 37 12 34,00 244,076 7 76 76 76 27359

77 39 ZEHRA 12B 23 12 20,00 11 7 9,25 1 0 1,00 4 3 3,25 39 22 33,50 243,436 13 77 77 77 27507

78 2 ÖZAL 12C 22 13 18,75 11 4 10,00 3 7 1,25 5 7 3,25 41 31 33,25 242,734 20 78 78 78 27665

79 135 EYLÜL 11C 25 12 22,00 12 3 11,25 37 15 33,25 241,969 18 79 79 79 27840

80 128 ESMANUR 11C 23 16 19,00 11 6 9,50 3 3 2,25 4 7 2,25 41 32 33,00 241,770 19 80 80 80 27901

81 83 SELEN  ERVE ÖGEL 11A 25 9 22,75 9 7 7,25 3 2 2,50 37 18 32,50 240,274 6 81 81 81 28223

82 129 SUDENAZ PARİM 11C 19 14 15,50 9 4 8,00 4 2 3,50 5 0 5,00 37 20 32,00 239,500 20 82 82 82 28369

83 0 ASİLEM 11C 23 15 19,25 8 7 6,25 2 3 1,25 6 4 5,00 39 29 31,75 238,685 21 83 83 83 28555

84 0 ELA   22 13 18,75 10 5 8,75 2 4 1,00 4 5 2,75 38 27 31,25 236,758 1 84 84 84 28952

85 92 YETO KAÇK 11B 22 16 18,00 13 6 11,50 1 1 0,75 2 4 1,00 38 27 31,25 236,412 8 85 85 85 28997

86 86 DENİZ YILDIZ 11A 23 15 19,25 10 7 8,25 3 0 3,00 1 1 0,75 37 23 31,25 236,298 7 86 86 86 29027

87 19 HAVVA Ç 12A 23 13 19,75 9 7 7,25 2 1 1,75 2 0 2,00 36 21 30,75 235,094 14 87 87 87 29276

88 44 BORA 12A 24 9 21,75 10 9 7,75 1 1 0,75 1 4 0,00 36 23 30,25 233,158 15 88 88 88 29665

89 116 YUSUF ARDA KILIÇ 11B 22 12 19,00 11 8 9,00 1 1 0,75 34 21 28,75 228,997 9 89 89 89 30399

90 32 HAVVA   A 20 15 16,25 11 6 9,50 2 0 2,00 33 21 27,75 226,403 1 90 90 90 30890

91 79 ARZU ENİS 12B 23 17 18,75 8 11 5,25 2 3 1,25 3 5 1,75 36 36 27,00 224,062 14 91 91 91 31259

92 136 BERFİN 11C 20 14 16,50 7 8 5,00 2 2 1,50 5 5 3,75 34 29 26,75 223,812 22 92 92 92 31292

93 127 MERT AYGÜN 11B 20 15 16,25 12 7 10,25 1 3 0,25 33 25 26,75 223,096 10 93 93 93 31411

94 0 İSM 12 22 16 18,00 9 9 6,75 1 4 0,00 2 1 1,75 34 30 26,50 222,629 2 94 94 94 31488

95 137 MELİSA ALU N 11B 23 14 19,50 9 8 7,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 33 27 26,25 221,486 11 95 95 95 31686

96 126 GÖRKEM KESKİNOL 11B 20 16 16,00 10 9 7,75 3 3 2,25 33 28 26,00 221,323 12 96 96 96 31722
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KATILIMLAR

97 110 ÜMMÜ GÜLSÜM 11C 19 13 15,75 9 7 7,25 3 2 2,50 31 22 25,50 219,915 23 97 97 97 31946

98 0 KASIMOV K 11 18 3 17,25 9 3 8,25 1 4 0,00 28 10 25,50 219,344 3 98 98 98 32009

99 42 DEMİRTAŞ   24 13 20,75 7 12 4,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 33 31 25,25 218,672 2 99 99 99 32095

100 122 A 11C 21 8 19,00 5 6 3,50 1 1 0,75 3 5 1,75 30 20 25,00 218,187 24 100 100 100 32190

101 23 SU YILDIRIM 12B 17 17 12,75 10 6 8,50 1 0 1,00 3 2 2,50 31 25 24,75 217,786 15 101 101 101 32255

102 81 SAMET TAŞ 11A 15 17 10,75 11 6 9,50 4 0 4,00 30 23 24,25 216,703 8 102 102 102 32412

103 82 NİSANUR 11A 15 11 12,25 12 2 11,50 27 13 23,75 214,346 9 103 103 103 32717

104 18 RAHİM NADİR 12A 18 20 13,00 12 6 10,50 0 1 -0,25 30 27 23,25 212,859 16 104 104 104 32900

105 57 İKBAL 12C 19 19 14,25 6 7 4,25 3 5 1,75 28 31 20,25 204,381 21 105 105 105 33841

106 106 İSMAİL KAYA    ABBB 11B 14 16 10,00 10 10 7,50 4 14 0,50 28 40 18,00 197,629 13 106 106 106 34458

107 43 YAREN 12C 19 7 17,25 19 7 17,25 195,116 22 107 107 107 34666

108 49 BÜŞRA 12B 14 16 10,00 7 12 4,00 3 3 2,25 24 31 16,25 192,860 16 108 108 108 34847

109 35 ÖMER K 12C 5 35 -3,75 6 14 2,50 7 33 -1,25 0 3 -0,75 18 85 -3,25
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